
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KONYA ÇUMRA Çumra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi PES TYT0 62 62 62 73

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12,7 16,4 8,60 9,2 6,3 7,62 4,1 4,6 2,99 3,1 5,1 1,86 29,2 32,4 21,07 170,380

Okul Ortalaması 14,8 18,9 10,07 9,9 6,7 8,25 4,4 4,8 3,20 3,2 5,2 1,90 32,3 35,6 23,42 174,760

KATILIMLAR

1 50 ZEYNEP ECİR 12B 29 10 26,50 16 3 15,25 16 5 14,75 61 18 56,50 288,300 1 1 1 1 1

2 382 RABİA KOÇ 12A 24 15 20,25 13 4 12,00 12 5 10,75 12 3 11,25 61 27 54,25 276,000 1 2 2 2 2

3 987 FATMA NUR ALTUN 12A 15 23 9,25 13 3 12,25 15 3 14,25 12 3 11,25 55 32 47,00 255,238 2 3 3 3 3

4 596 AYŞE LEYLEK 12D 26 8 24,00 12 6 10,50 5 3 4,25 2 3 1,25 45 20 40,00 229,230 1 4 4 4 4

5 750 AYŞE NUR SÖKER 12B 21 18 16,50 13 6 11,50 5 2 4,50 4 0 4,00 43 26 36,50 217,740 2 5 5 5 5

6 130 SUDE DÜNDAR 12A 23 14 19,50 11 9 8,75 6 5 4,75 4 6 2,50 44 34 35,50 214,940 3 6 6 6 6

7 94 FİRDEVS SÖKMEN 12B 21 15 17,25 11 4 10,00 5 2 4,50 4 3 3,25 41 24 35,00 213,098 3 7 7 7 7

8 658 HAVVA NUR SAĞDIÇ 12B 22 18 17,50 15 5 13,75 5 16 1,00 5 9 2,75 47 48 35,00 211,265 4 8 8 8 8

9 284 AYSEL ÖZDEMİR 12A 17 15 13,25 11 4 10,00 10 11 7,25 5 7 3,25 43 37 33,75 210,825 4 9 9 9 9

10 74 ESMA NUR ÇİLEK 12A 18 20 13,00 10 5 8,75 8 1 7,75 5 5 3,75 41 31 33,25 209,373 5 10 10 10 10

11 450 EMİNE YI MAZ 12C 22 18 17,50 16 4 15,00 2 1 1,75 40 23 34,25 208,578 1 11 11 11 11

12 550 ZEHRA DEMİRCİ 12A 19 18 14,50 7 6 5,50 10 7 8,25 7 11 4,25 43 42 32,50 207,030 6 12 12 12 12

13 83 NUREFŞAN YILDIRIM 12A 19 9 16,75 12 0 12,00 3 3 2,25 2 5 0,75 36 17 31,75 202,130 7 13 13 13 13

14 131 NURSEDA ÜNLÜ 12C 25 15 21,25 11 8 9,00 4 9 1,75 0 5 -1,25 40 37 30,75 198,975 2 14 14 14 14

15 184 SEMRA KARAÇAY 12A 18 14 14,50 10 4 9,00 3 1 2,75 5 2 4,50 36 21 30,75 198,263 8 15 15 15 15

16 594 KISMET ADIGÜZEL 12B 17 18 12,50 15 5 13,75 2 0 2,00 2 0 2,00 36 23 30,25 197,038 5 16 16 16 16

17 8885 MERVE KABİNKARA 12D 21 19 16,25 13 7 11,25 4 9 1,75 38 35 29,25 192,590 2 17 17 17 17

18 593 RAVZA NUR AYYILDIZ 12A 14 20 9,00 12 8 10,00 8 17 3,75 8 11 5,25 42 56 28,00 190,060 9 18 18 18 18

19 14 ZEYNEP KIVRAK 12B 23 16 19,00 10 6 8,50 33 22 27,50 187,325 6 19 19 19 19

20 585 İPEK ÇALI 12B 19 20 14,00 13 7 11,25 3 6 1,50 35 33 26,75 184,748 7 20 20 20 20

21 274 AZE 12A 15 16 11,00 9 8 7,00 6 3 5,25 5 10 2,50 35 37 25,75 184,348 10 21 21 21 21

22 465 HNİSA KAPLAN 12C 17 20 12,00 14 5 12,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 33 28 26,00 182,300 3 22 22 22 22

23 72 GÜLFİDAN BUĞDAY 12B 16 19 11,25 11 4 10,00 4 1 3,75 31 24 25,00 181,788 8 23 23 23 23

24 664 BETÜL ATAK 12B 19 19 14,25 13 7 11,25 32 26 25,50 181,143 9 24 24 24 24

25 201 KEVSER KARASLAN 12D 17 17 12,75 10 9 7,75 3 2 2,50 3 4 2,00 33 32 25,00 180,453 3 25 25 25 25

26 619 HACER ST 12B 13 17 8,75 12 1 11,75 3 4 2,00 3 2 2,50 31 24 25,00 180,233 10 26 26 26 26

27 333 ELİF SU VURDU 12A 11 17 6,75 11 1 10,75 5 5 3,75 4 2 3,50 31 25 24,75 180,230 11 27 27 27 27

28 607 MEDİNEMUTT ALİP 12D 17 15 13,25 12 2 11,50 2 7 0,25 0 3 -0,75 31 27 24,25 177,530 4 28 28 28 28

29 268 MELİSA ÖRS 12A 14 16 10,00 9 10 6,50 10 9 7,75 2 14 -1,50 35 49 22,75 177,288 12 29 29 29 29

30 662 FATMA BİLDİRİCİ 12 9 8 7,00 6 0 6,00 10 5 8,75 2 6 0,50 27 19 22,25 175,833 1 30 30 30 30

31 661 ŞERİFE ATAK 12B 22 18 17,50 9 11 6,25 31 29 23,75 175,363 11 31 31 31 31

32 256 H TİCE KÜÇÜK 12B 15 17 10,75 9 5 7,75 4 4 3,00 1 3 0,25 29 29 21,75 170,890 12 32 32 32 32

33 376 CİHAN SİVAZ 12D 14 18 9,50 12 5 10,75 1 7 -0,75 3 6 1,50 30 36 21,00 166,095 5 33 33 33 33

34 657 SEVDA ÇITLIK 12C 9 23 3,25 15 2 14,50 1 3 0,25 2 3 1,25 27 31 19,25 161,420 4 34 34 34 34

35 665 BÜŞRA GBZEL 12C 16 15 12,25 9 4 8,00 0 6 -1,50 1 1 0,75 26 26 19,50 160,933 5 35 35 35 35

36 36 FÇ 12 14 19 9,25 11 5 9,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 27 31 19,25 160,420 2 36 36 36 36

37 588 ERVA GÜNAY 12D 15 19 10,25 9 8 7,00 2 4 1,00 26 31 18,25 157,790 6 37 37 37 37

38 667 MELEK ATAK 12A 8 4 7,00 7 3 6,25 4 2 3,50 1 5 -0,25 20 14 16,50 154,645 13 38 38 38 38

39 668 SIDIKA DAĞ 12A 8 21 2,75 7 4 6,00 5 4 4,00 5 5 3,75 25 34 16,50 154,018 14 39 39 39 39

40 643 NERİMAN KILIÇ 12C 10 22 4,50 10 10 7,50 2 5 0,75 5 6 3,50 27 43 16,25 151,378 6 40 40 40 40

41 669 BURCU ÇÖL 12B 9 25 2,75 10 10 7,50 5 4 4,00 2 4 1,00 26 43 15,25 150,775 13 41 41 41 41

42 551 MERVE  ZHM 12B 11 10 8,50 7 8 5,00 1 2 0,50 3 6 1,50 22 26 15,50 149,190 14 42 42 42 42

43 535 AYŞE REYYAN HARMAN 12C 16 24 10,00 6 14 2,50 4 3 3,25 26 41 15,75 149,148 7 43 43 43 43

44 561 AYŞENUR GÜNAY 12C 13 27 6,25 9 11 6,25 3 4 2,00 1 4 0,00 26 46 14,50 147,353 8 44 44 44 44

45 701 ZEHRA NUR ALAGÖZ 12C 12 21 6,75 10 7 8,25 1 3 0,25 1 7 -0,75 24 38 14,50 146,558 9 45 45 45 45

46 621 Y 12 6 16 2,00 8 5 6,75 5 4 4,00 2 4 1,00 21 29 13,75 145,998 3 46 46 46 46

47 566 KA 12C 10 25 3,75 10 8 8,00 2 9 -0,25 4 4 3,00 26 46 14,50 145,378 10 47 47 47 47

48 353 MÜZEYYEN NUR KALKAR12B 13 21 7,75 5 6 3,50 3 5 1,75 21 32 13,00 142,323 15 48 48 48 48
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49 633 BÜŞRA DEMİR 12C 11 25 4,75 12 7 10,25 2 16 -2,00 25 48 13,00 142,053 11 49 49 49 49

50 655 KEZİBAN ŞAHİN 12B 12 27 5,25 9 10 6,50 2 5 0,75 1 2 0,50 24 44 13,00 141,748 16 50 50 50 50

51 504 HATİCE YEŞİLYURT 12B 10 30 2,50 9 11 6,25 4 4 3,00 4 16 0,00 27 61 11,75 139,273 17 51 51 51 51

52 639 ALARA AKMAN 12C 15 23 9,25 6 14 2,50 2 8 0,00 3 10 0,50 26 55 12,25 138,720 12 52 52 52 52

53 592 FATMA KARABEKMEZ 12B 12 20 7,00 6 13 2,75 2 0 2,00 20 33 11,75 136,808 18 53 53 53 53

54 363 SEHER ATEŞ 12B 10 16 6,00 5 2 4,50 15 18 10,50 133,405 19 54 54 54 54

55 500 İREM AYDIN 12D 8 30 0,50 11 7 9,25 0 3 -0,75 2 4 1,00 21 44 10,00 131,375 7 55 55 55 55

56 493 EMİNE 12 11 26 4,50 7 13 3,75 18 39 8,25 126,258 4 56 56 56 56

57 630 ELİF TAŞDEMİR 12B 8 21 2,75 5 6 3,50 0 1 -0,25 13 28 6,00 119,193 20 57 57 57 57

58 6 EMİNE COŞKUN 12C 10 30 2,50 7 13 3,75 1 9 -1,25 3 11 0,25 21 63 5,25 115,958 13 58 58 58 58

59 592 MAVİYE PARAN 12B 7 19 2,25 2 14 -1,50 9 33 0,75 102,295 21 59 59 59 62

60 560 NİSA BAĞCI 12B 6 34 -2,50 12 8 10,00 1 4 0,00 19 46 7,50

61 0 0 0 0,00

62 344 ŞERİFENUR SAVRAN 12B 1 21 -4,25 0 12 -3,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 38 -8,50
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