
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KONYA ÇUMRA Çumra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ÇAP TÜRKIYE GENELI TYT DENEMIX 63 70 358 9713

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,5 10,6 21,87 8,7 5,3 7,38 12,5 4,9 11,25 5,7 5,4 4,30 51,3 26,2 44,80 243,940

Okul Ortalaması 20,3 14,6 16,60 8,0 7,7 6,02 3,1 4,5 1,98 1,3 5,3 -0,02 32,6 32,2 24,58 177,740

KATILIMLAR

1 382 RABİA KOÇ 12A 29 6 27,50 8 7 6,25 16 6 14,50 6 3 5,25 59 22 53,50 277,010 1 1 1 104 2877

2 50 ZEYNEP ECİR 12B 34 4 33,00 12 6 10,50 9 4 8,00 1 1 0,75 56 15 52,25 270,343 1 2 2 110 3106

3 987 FATMA NUR ALTUN 12A 25 9 22,75 11 4 10,00 13 3 12,25 5 5 3,75 54 21 48,75 261,160 2 3 3 125 3483

4 131 NURSEDA ÜNLÜ 12C 32 8 30,00 11 8 9,00 6 5 4,75 0 1 -0,25 49 22 43,50 240,865 1 4 4 161 4444

5 14 ZEYNEP KIVRAK 12B 32 8 30,00 12 7 10,25 0 2 -0,50 44 17 39,75 226,238 2 5 5 187 5205

6 750 AYŞE NUR SÖKER 12B 26 9 23,75 12 5 10,75 4 2 3,50 42 16 38,00 222,753 3 6 6 194 5409

7 72 GÜLFİDAN BUĞDAY 12B 31 4 30,00 8 3 7,25 1 1 0,75 40 8 38,00 220,900 4 7 7 199 5513

8 450 EMİNE YILMAZ 12C 30 10 27,50 12 7 10,25 0 1 -0,25 42 18 37,50 219,070 2 8 8 204 5627

9 658 HAVVA NUR SAĞDIÇ 12B 33 6 31,50 8 12 5,00 3 11 0,25 2 11 -0,75 46 40 36,00 214,335 5 9 9 219 5914

10 74 FSMA NUR ÇİLEK 12A 23 16 19,00 8 3 7,25 9 5 7,75 0 3 -0,75 40 27 33,25 210,333 3 10 10 229 6158

11 130 SUDE DÜNDAR 12A 23 17 18,75 9 7 7,25 8 4 7,00 40 28 33,00 208,913 4 11 11 235 6248

12 94 FİRDEVS SÖKMEN 12B 22 11 19,25 10 3 9,25 4 1 3,75 1 2 0,50 37 17 32,75 206,125 6 12 12 241 6408

13 333 ELİF SU VURDU 12A 23 8 21,00 7 2 6,50 2 4 1,00 5 3 4,25 37 17 32,75 203,448 5 13 13 248 6550

14 228 SILA BOZOK 12D 25 14 21,50 12 6 10,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 38 24 32,00 201,225 1 14 14 250 6672

15 593 RAVZA  NURAYYILDIZ 12A 24 12 21,00 11 8 9,00 3 10 0,50 4 15 0,25 42 45 30,75 197,868 6 15 16 253 6825

16 344 ŞERİFENUR SAVRAN 12B 22 8 20,00 10 1 9,75 0 1 -0,25 32 10 29,50 193,765 7 16 18 262 7064

17 665 BÜŞRA GÜZEL 12C 23 12 20,00 10 6 8,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 34 19 29,25 193,523 3 17 19 263 7080

18 661 ŞERİFE ATAK 12B 26 12 23,00 9 11 6,25 35 23 29,25 192,743 8 18 20 265 7134

19 588 ERVA GÜNAY 12D 23 12 20,00 10 6 8,50 0 1 -0,25 33 19 28,25 189,753 2 19 21 270 7276

20 182 RABİA KELEŞ 12B 18 19 13,25 13 3 12,25 3 4 2,00 34 26 27,50 188,733 9 20 22 273 7338

21 590 AYŞE LEYLEK 12D 24 11 21,25 8 10 5,50 1 3 0,25 2 5 0,75 35 29 27,75 187,945 3 21 23 275 7377

22 83 NUREFŞAN YILDIRIM 12A 23 9 20,75 7 2 6,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 31 15 27,25 187,275 7 22 24 277 7417

23 594 KISMET ADIGÜZEL 12B 22 12 19,00 10 7 8,25 32 19 27,25 186,523 10 23 25 278 7448

24 0 CİHAN SİVAZ 12D 23 9 20,75 9 7 7,25 1 2 0,50 0 6 -1,50 33 24 27,00 186,333 4 24 26 279 7457

25 184 SEMRA KARAÇAY 12A 25 12 22,00 4 2 3,50 2 2 1,50 1 7 -0,75 32 23 26,25 184,213 8 25 27 281 7544

26 662 FATMA BİLDİRİCİ 12A 16 10 13,50 8 3 7,25 6 2 5,50 1 8 -1,00 31 23 25,25 183,738 9 26 28 283 7571

27 0 HAYRUNNİSA KAPLAN 12C 22 16 18,00 11 8 9,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 34 30 26,50 183,675 4 27 29 284 7577

28 655 KEZİBAN ŞAHİN 12B 21 19 16,25 9 11 6,25 4 3 3,25 34 33 25,75 183,665 11 28 30 285 7578

29 201 KEVSER KARASLAN 12D 23 12 20,00 10 9 7,75 0 6 -1,50 1 3 0,25 34 30 26,50 183,155 5 29 31 287 7602

30 657 SEVDA ÇITLIK 12C 23 14 19,50 9 9 6,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 33 28 26,00 182,765 5 30 32 289 7622

31 15 ESRA ÖZKAY 12A 23 17 18,75 10 8 8,00 3 7 1,25 2 18 -2,50 38 50 25,50 182,318 10 31 33 290 7640

32 664 BETÜL ATAK 12B 23 16 19,00 9 9 6,75 32 25 25,75 181,708 12 32 34 291 7668

33 8885 MERVE KABİNKARA 12D 21 16 17,00 11 9 8,75 0 7 -1,75 32 32 24,00 176,680 6 33 36 295 7881

34 619 HACERSERBEST 12B 24 9 21,75 6 6 4,50 0 7 -1,75 30 22 24,50 176,578 13 34 37 297 7887

35 550 ZEHRA DEMİRCİ 12A 16 23 10,25 3 6 1,50 9 9 6,75 6 9 3,75 34 47 22,25 173,640 11 35 38 301 8003

36 274 AZE 12A 7 7 5,25 8 10 5,50 10 7 8,25 4 12 1,00 29 36 20,00 168,278 12 36 40 307 8199

37 256 HATİCE KÜÇÜK 12B 20 14 16,50 4 9 1,75 3 4 2,00 1 0 1,00 28 27 21,25 168,228 14 37 41 308 8201

38 535 AYŞE REYYAN HARMAN 12C 20 20 15,00 8 12 5,00 1 2 0,50 1 4 0,00 30 38 20,50 165,335 6 38 42 313 8300

39 36 FDME  ÇTN 12C 16 16 12,00 10 8 8,00 2 8 0,00 1 2 0,50 29 34 20,50 165,065 7 39 43 315 8308

40 630 ELİF TAŞDEMİR 12B 20 13 16,75 6 8 4,00 1 5 -0,25 27 26 20,50 165,038 15 40 44 316 8309

41 701 ZEHRA NUR ALAGÖZ 12C 19 15 15,25 6 9 3,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 26 28 19,00 160,648 8 41 45 317 8429

42 500 İREM AYDIN 12D 18 21 12,75 5 6 3,50 2 2 1,50 25 29 17,75 157,180 7 42 46 322 8507

43 353 MÜZEYYEN NUR KALKAR12B 15 22 9,50 8 10 5,50 3 4 2,00 26 36 17,00 155,215 16 43 47 325 8554

44 493 EMİNE 12C 17 21 11,75 8 11 5,25 25 32 17,00 153,983 9 44 48 327 8577

45 504 HATİCE YEŞİLYURT 12B 16 24 10,00 8 12 5,00 3 6 1,50 0 1 -0,25 27 43 16,25 152,573 17 45 49 328 8619

46 560 NİSA BAĞCI 12B 18 18 13,50 7 13 3,75 0 3 -0,75 25 34 16,50 151,870 18 46 50 329 8639

47 607 MEDİNE MUTT*LİP 12D 16 15 12,25 6 10 3,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 24 31 16,25 151,200 8 47 51 330 8654

48 0 BURCU 12B 16 20 11,00 5 10 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 24 34 15,50 149,065 19 48 52 331 8690
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49 284 AYSEL ÖZDEMİR 12A 16 18 11,50 6 8 4,00 4 12 1,00 0 10 -2,50 26 48 14,00 145,625 13 49 53 332 8752

50 668 SIDIKA DAĞ 12A 16 13 12,75 4 7 2,25 2 6 0,50 1 11 -1,75 23 37 13,75 144,270 14 50 54 333 8769

51 566 KVSR ALTN 12C 12 17 7,75 9 6 7,50 2 5 0,75 0 13 -3,25 23 41 12,75 141,870 10 51 56 337 8817

52 268 MELİSA ÖRS 12A 17 10 14,50 6 11 3,25 2 21 -3,25 2 14 -1,50 27 56 13,00 139,605 15 52 57 339 8859

53 6 EMİNE COŞKUN 12C 15 25 8,75 8 11 5,25 1 6 -0,50 1 11 -1,75 25 53 11,75 137,490 11 53 58 341 8895

54 561 AYŞENUR GÜNAY 12C 12 27 5,25 9 11 6,25 1 5 -0,25 2 6 0,50 24 49 11,75 137,175 12 54 59 342 8900

55 551 MERVE Z 12B 14 16 10,00 6 10 3,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 20 33 11,75 136,658 20 55 60 343 8906

56 643 NERİMAN KILIÇ 12C 13 21 7,75 5 10 2,50 2 1 1,75 0 6 -1,50 20 38 10,50 134,718 13 56 61 344 8935

57 621 Y 12C 11 18 6,50 3 9 0,75 3 2 2,50 1 2 0,50 18 31 10,25 133,838 14 57 63 346 8949

58 639 ALARA AKMAN 12C 13 21 7,75 6 12 3,00 0 5 -1,25 2 5 0,75 21 43 10,25 131,605 15 58 64 348 8975

59 2452 MAVİYE PARAN 12B 13 21 7,75 5 12 2,00 0 1 -0,25 18 34 9,50 129,968 21 59 65 349 8988

60 592 FATMA KARABEKMEZ 12B 10 24 4,00 5 8 3,00 1 2 0,50 16 34 7,50 124,155 22 60 66 351 9050

61 633 BÜŞRA DEMİR 12C 14 26 7,50 5 14 1,50 1 11 -1,75 20 51 7,25 123,388 16 61 67 352 9062

62 363 SEHER ATEŞ 12B 9 14 5,50 0 1 -0,25 9 15 5,25 116,578 23 62 69 354 9140

63 0 0 0 0,00
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