
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KONYA ÇUMRA Çumra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi TYT YÖN DENEME - 2  (1.OTURUM) 146 229 425 13251

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,7 10,7 21,05 9,8 5,2 8,54 8,6 6,4 6,94 5,8 5,1 4,51 47,9 27,4 41,04 230,480

Okul Ortalaması 20,0 14,7 16,31 8,7 7,2 6,94 2,7 6,0 1,21 2,5 5,2 1,18 33,9 33,0 25,64 180,990

KATILIMLAR

1 382 RABİA KOÇ 12A 30 7 28,25 10 4 9,00 16 4 15,00 7 9 4,75 63 24 57,00 288,628 1 1 15 38 2474

2 114 RÜMEYSA ERSÖZ 11A 22 4 21,00 16 3 15,25 13 1 12,75 6 2 5,50 57 10 54,50 279,495 1 2 16 44 2837

3 50 ZEYNEP ECİR 12B 35 5 33,75 16 4 15,00 8 12 5,00 1 0 1,00 60 21 54,75 276,580 1 3 18 49 2959

4 671 ESRA KAYA 11A 32 8 30,00 12 7 10,25 9 5 7,75 7 6 5,50 60 26 53,50 273,035 2 4 19 55 3125

5 131 NURSEDA ÜNLÜ 12C 33 7 31,25 15 5 13,75 6 7 4,25 2 3 1,25 56 22 50,50 262,573 1 5 21 65 3604

6 0 AYŞENUR S KER 12B 32 7 30,25 15 4 14,00 3 5 1,75 2 0 2,00 52 16 48,00 252,988 2 6 23 76 4131

7 184 SEMRA K* AÇAY 12A 29 5 27,75 10 6 8,50 7 1 6,75 3 3 2,25 49 15 45,25 247,015 2 7 24 80 4489

8 94 FİRDEVS SÖKMEN 12B 30 8 28,00 12 3 11,25 5 3 4,25 2 2 1,50 49 16 45,00 245,010 3 8 25 85 4606

9 658 HAVVA NUR SAĞDIÇ 12B 34 6 32,50 14 5 12,75 3 17 -1,25 4 10 1,50 55 38 45,50 243,310 4 9 26 88 4716

10 37 ELİF ÇINAR 11A 22 7 20,25 9 4 8,00 14 3 13,25 2 4 1,00 47 18 42,50 242,553 3 10 27 89 4761

11 264 RABİA GÜNEY 11E 29 9 26,75 15 4 14,00 2 2 1,50 1 0 1,00 47 15 43,25 238,055 1 11 32 97 5068

12 14 ZEYNEP KIVRAK 30 9 27,75 14 4 13,00 1 0 1,00 45 13 41,75 233,190 1 12 34 103 5387

13 450 EMİNE YILMAZ 12C 29 10 26,50 16 3 15,25 45 13 41,75 232,693 2 13 35 104 5428

14 0 HALİME 11B 27 9 24,75 15 2 14,50 4 7 2,25 1 6 -0,50 47 24 41,00 231,773 1 14 36 105 5506

15 0 NUR YILDIRIM 12A 27 1 26,75 9 0 9,00 4 1 3,75 2 3 1,25 42 5 40,75 231,220 3 15 37 107 5550

16 130 SUDE DÜNDAR 12A 27 8 25,00 11 2 10,50 6 8 4,00 2 4 1,00 46 22 40,50 230,715 4 16 38 108 5582

17 987 FATMA NUR ALTUN 12A 24 10 21,50 10 8 8,00 4 9 1,75 11 4 10,00 49 31 41,25 229,518 5 17 39 110 5677

18 965 ASUDE ALTINDAĞ 12D 25 10 22,50 13 2 12,50 1 2 0,50 4 1 3,75 43 15 39,25 224,098 1 18 43 119 6097

19 0 GÜLFİDAN BUĞDAY 30 7 28,25 9 6 7,50 2 0 2,00 41 13 37,75 220,885 2 19 49 129 6333

20 58 AYŞEGÜL TUĞLA 11A 28 7 26,25 11 7 9,25 2 3 1,25 3 10 0,50 44 27 37,25 218,820 4 20 52 139 6509

21 550 ZEHRA DEMİRCİ 12A 25 12 22,00 9 2 8,50 7 11 4,25 5 12 2,00 46 37 36,75 218,688 6 21 53 141 6517

22 431 SENA KOSALAK 11C 25 7 23,25 11 7 9,25 3 2 2,50 2 3 1,25 41 19 36,25 216,250 1 22 55 146 6698

23 0 MERVE ARMAĞAN 11B 27 8 25,00 9 7 7,25 4 7 2,25 3 5 1,75 43 27 36,25 215,883 2 23 56 148 6734

24 228 SILA BOZOK 12D 30 10 27,50 10 8 8,00 1 1 0,75 1 5 -0,25 42 24 36,00 214,675 2 24 57 151 6840

25 612 NİSA ŞALLI 11B 28 10 25,50 11 7 9,25 3 9 0,75 42 26 35,50 213,100 3 25 59 153 6963

26 0 FATIMA KALINSAZ 11B 26 11 23,25 11 8 9,00 3 6 1,50 2 5 0,75 42 30 34,50 210,213 4 26 63 163 7251

27 376 CİHAN SİVAZ 12D 24 11 21,25 10 6 8,50 1 5 -0,25 7 6 5,50 42 28 35,00 209,608 3 27 64 165 7314

28 286 HATİCEEBRARÇALIŞKAN11A 20 6 18,50 8 4 7,00 5 6 3,50 6 3 5,25 39 19 34,25 209,508 5 28 66 167 7326

29 0 KEVSER KARASLAN 12D 25 12 22,00 13 4 12,00 0 5 -1,25 2 0 2,00 40 21 34,75 209,188 4 29 68 169 7351

30 169 ESRA S 11B 23 11 20,25 7 3 6,25 7 2 6,50 37 16 33,00 208,558 5 30 70 172 7407

31 596 AYŞE LEYLEK 12D 25 10 22,50 12 5 10,75 2 5 0,75 1 4 0,00 40 24 34,00 208,435 5 31 71 173 7417

32 664 BETÜL ATAK 12B 27 11 24,25 14 6 12,50 0 9 -2,25 41 26 34,50 208,273 5 32 72 174 7431

33 244 AYŞEGÜL AÇIKGÖZ 11A 25 12 22,00 11 6 9,50 2 1 1,75 3 10 0,50 41 29 33,75 208,078 6 33 73 176 7449

34 284 AYSEL ÖZDEMİR 12A 21 12 18,00 6 4 5,00 10 8 8,00 3 6 1,50 40 30 32,50 207,485 7 34 74 177 7503

35 0 RABİA DEMİRCAN 11A 26 8 24,00 8 9 5,75 3 6 1,50 4 6 2,50 41 29 33,75 207,278 7 35 75 178 7514

36 146 RANA TEMİZ 11B 26 11 23,25 10 2 9,50 1 1 0,75 37 14 33,50 206,793 6 36 76 179 7552

37 3 ESMA TUNA 11D 25 8 23,00 9 4 8,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 37 16 33,00 206,320 1 37 77 181 7605

38 594 KISMET ADIGÜZEL 12B 26 11 23,25 10 7 8,25 1 4 0,00 2 1 1,75 39 23 33,25 205,080 6 38 79 184 7716

39 124 AYŞEGÜL ADIGÜZEL 11B 24 13 20,75 11 4 10,00 3 8 1,00 3 9 0,75 41 34 32,50 203,638 7 39 80 187 7858

40 192 AMİNE İLAYDA DİKİCİ 11A 23 14 19,50 12 8 10,00 2 4 1,00 4 8 2,00 41 34 32,50 203,350 8 40 81 188 7882

41 220 MÜBERRA ÇİMEN 11D 27 10 24,50 9 4 8,00 0 1 -0,25 36 15 32,25 202,368 2 41 83 191 7985

42 8885 MERVE KABİNKARA 12D 25 11 22,25 11 5 9,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 18 31,50 199,933 6 42 84 196 8194

43 585 İPEK ÇALI 12B 28 9 25,75 9 6 7,50 1 10 -1,50 1 4 0,00 39 29 31,75 199,790 7 43 85 197 8209

44 560 NİSA BAĞCI 12B 25 13 21,75 11 9 8,75 1 0 1,00 37 22 31,50 199,748 8 44 86 198 8210

45 333 ELİF SU VURDU 12A 26 3 25,25 7 3 6,25 2 10 -0,50 2 6 0,50 37 22 31,50 199,433 8 45 88 200 8230

46 55 AZRA AKSÖZ 11E 25 8 23,00 10 8 8,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 36 18 31,50 199,405 2 46 89 201 8237

47 221 BÜŞRA SÜNBÜL 11D 26 13 22,75 10 5 8,75 0 2 -0,50 36 20 31,00 198,093 3 47 91 203 8333

48 15 ESRA ÖZKAY 12A 23 15 19,25 10 8 8,00 1 13 -2,25 9 10 6,50 43 46 31,50 197,073 9 48 92 205 8424
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,7 10,7 21,05 9,8 5,2 8,54 8,6 6,4 6,94 5,8 5,1 4,51 47,9 27,4 41,04 230,480

Okul Ortalaması 20,0 14,7 16,31 8,7 7,2 6,94 2,7 6,0 1,21 2,5 5,2 1,18 33,9 33,0 25,64 180,990

KATILIMLAR

49 232 DİLAN ADIGÜZEL 11E 23 9 20,75 9 3 8,25 0 5 -1,25 4 3 3,25 36 20 31,00 196,863 3 49 94 207 8442

50 357 EMİ E ÇİMEN 12C 25 11 22,25 11 6 9,50 0 6 -1,50 36 23 30,25 195,150 3 50 97 212 8589

51 267 MELEK BERBER 11D 24 14 20,50 11 5 9,75 0 1 -0,25 35 20 30,00 195,135 4 51 98 213 8590

52 274 AZE 12A 16 9 13,75 7 4 6,00 8 9 5,75 4 2 3,50 35 24 29,00 194,643 10 52 99 214 8627

53 665 BÜŞRA GÜZEL 12C 23 13 19,75 10 7 8,25 1 1 0,75 1 2 0,50 35 23 29,25 193,185 4 53 101 217 8754

54 175 HATİCE G 11B 25 13 21,75 9 3 8,25 0 4 -1,00 34 20 29,00 191,443 8 54 102 220 8907

55 662 FATMA BİLDİRİCİ 12 21 12 18,00 7 4 6,00 5 4 4,00 33 20 28,00 191,220 1 55 103 221 8933

56 69 BEYZA ÜZÜM 11A 20 11 17,25 9 5 7,75 6 15 2,25 2 5 0,75 37 36 28,00 190,068 9 56 104 224 9033

57 636 DİLEK ÇETİNKAYA 11B 19 20 14,00 13 5 11,75 2 4 1,00 2 3 1,25 36 32 28,00 189,390 9 57 105 225 9093

58 217 F SENA YEŞİLYURT 11A 21 13 17,75 7 4 6,00 4 4 3,00 32 21 26,75 187,500 10 58 106 232 9253

59 309 BEYZA AK 11E 20 16 16,00 10 6 8,50 3 2 2,50 2 8 0,00 35 32 27,00 187,270 4 59 108 234 9273

60 621 F 12C 17 16 13,00 14 2 13,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 32 20 27,00 186,510 5 60 109 236 9344

61 655 KEZİBAN ŞAHİN 12B 21 18 16,50 10 8 8,00 1 1 0,75 2 0 2,00 34 27 27,25 186,508 9 61 110 237 9346

62 619 HACER ST 12B 20 14 16,50 10 5 8,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 32 22 26,50 185,150 10 62 111 240 9448

63 858 AYŞE HÜMERYA GÜLEÇ 11B 20 12 17,00 8 6 6,50 0 3 -0,75 6 8 4,00 34 29 26,75 183,478 10 63 113 247 9593

64 657 SEVDA ÇITLIK 12C 22 11 19,25 9 7 7,25 0 1 -0,25 31 19 26,25 183,370 6 64 114 248 9604

65 69 SENA KAPICI 11D 22 9 19,75 7 2 6,50 29 11 26,25 183,275 5 65 115 249 9613

66 669 BURCU 12B 19 15 15,25 8 6 6,50 3 2 2,50 1 2 0,50 31 25 24,75 179,945 11 66 119 260 9911

67 299 LEYLA GÜL ÖZDİKİCİ 11E 21 12 18,00 7 4 6,00 1 1 0,75 29 17 24,75 178,968 5 67 120 265 9989

68 633 BÜŞRA DEMİR 12C 19 19 14,25 11 8 9,00 3 6 1,50 33 33 24,75 178,315 7 68 123 268 10044

69 182 RABİA KELEŞ 12B 21 13 17,75 8 8 6,00 1 1 0,75 30 22 24,50 178,178 12 69 124 269 10055

70 667 MELEK ATAK 12A 17 3 16,25 3 1 2,75 6 5 4,75 26 9 23,75 178,085 11 70 125 270 10060

71 203 RÜMEYSA NURBAŞ 11D 19 21 13,75 10 8 8,00 1 0 1,00 2 2 1,50 32 31 24,25 177,295 6 71 128 276 10122

72 986 VİLDAN DÜŞÜNCELİ 11A 20 18 15,50 11 6 9,50 3 19 -1,75 3 7 1,25 37 50 24,50 176,540 11 72 131 279 10177

73 363 SEHER ATEŞ 12B 22 9 19,75 5 4 4,00 27 13 23,75 175,250 13 73 132 280 10283

74 112 SAFİYE 11B 19 10 16,50 6 5 4,75 3 4 2,00 28 19 23,25 174,928 11 74 134 283 10305

75 258 FATMA NUR ARPA 11B 17 21 11,75 12 8 10,00 4 10 1,50 33 39 23,25 173,625 12 75 136 287 10393

76 891 BUSE MELİM MENTEŞ 11E 19 19 14,25 10 9 7,75 4 16 0,00 3 7 1,25 36 51 23,25 173,570 6 76 137 288 10397

77 340 RABİYA BAĞCI 11B 16 5 14,75 8 3 7,25 1 3 0,25 1 1 0,75 26 12 23,00 173,023 13 77 140 292 10439

78 239 SUEDA 11B 19 18 14,50 11 6 9,50 1 11 -1,75 2 5 0,75 33 40 23,00 171,915 14 78 142 295 10523

79 588 ERVA GÜNAY 12D 20 14 16,50 8 7 6,25 0 1 -0,25 28 22 22,50 171,470 7 79 143 297 10563

80 278 GİZEM 11B 20 10 17,50 5 5 3,75 1 1 0,75 26 16 22,00 170,165 15 80 145 299 10667

81 329 HATİCE VURGUNER 11E 17 17 12,75 11 7 9,25 1 10 -1,50 2 2 1,50 31 36 22,00 168,723 7 81 149 305 10769

82 321 ZEHR  AFTMA AKSOY 11A 13 14 9,50 9 5 7,75 5 11 2,25 3 5 1,75 30 35 21,25 168,508 12 82 150 306 10779

83 337 HATİCE ÇOLAK 11C 19 17 14,75 8 5 6,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 28 27 21,25 168,175 2 83 151 307 10795

84 557 HACER ÖZBEK 11E 15 20 10,00 11 7 9,25 4 9 1,75 30 36 21,00 167,890 8 84 152 309 10822

85 598 YURDAGÜL BALTACI 11A 16 15 12,25 8 8 6,00 0 2 -0,50 5 4 4,00 29 29 21,75 167,805 13 85 153 310 10829

86 291 RAVZA AKSOY 11A 11 9 8,75 7 5 5,75 7 3 6,25 0 3 -0,75 25 20 20,00 167,473 14 86 155 312 10847

87 306 FİRDEVS TEZEL 11E 17 22 11,50 11 7 9,25 5 19 0,25 2 8 0,00 35 56 21,00 166,975 9 87 156 313 10891

88 317 BÜŞRA DURAN 11D 18 14 14,50 9 7 7,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 27 24 21,00 166,685 7 88 157 315 10909

89 701 ZEHRA NUR 12C 18 14 14,50 8 8 6,00 26 22 20,50 165,080 8 89 158 318 11006

90 906 ŞERİFE SEVİNÇ 11E 16 15 12,25 7 8 5,00 3 9 0,75 4 7 2,25 30 39 20,25 164,180 10 90 159 321 11058

91 0 HAYRUNNİSA KAPLAN 22 18 17,50 6 14 2,50 28 32 20,00 163,325 3 91 160 324 11101

92 316 BEYZA BAYAD 11A 18 16 14,00 7 1 6,75 0 3 -0,75 25 20 20,00 163,080 15 92 162 326 11120

93 362 EDA NUR TONKUT 11E 16 17 11,75 11 7 9,25 1 8 -1,00 28 32 20,00 163,053 11 93 163 328 11123

94 276 İLKNUR SAĞLAM 11B 20 18 15,50 8 6 6,50 1 10 -1,50 1 6 -0,50 30 40 20,00 162,725 16 94 164 330 11147

95 282 HATİCE SERRA DOĞDU 11E 18 17 13,75 6 9 3,75 2 5 0,75 2 2 1,50 28 33 19,75 162,710 12 95 165 331 11151

96 322 ALİYE KURTLU 11E 14 26 7,50 6 13 2,75 8 14 4,50 6 7 4,25 34 60 19,00 161,945 13 96 166 333 11198

                                                2 / 4



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel
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Okul Ortalaması 20,0 14,7 16,31 8,7 7,2 6,94 2,7 6,0 1,21 2,5 5,2 1,18 33,9 33,0 25,64 180,990

KATILIMLAR

97 637 BEYZA ERKUŞ 11E 20 19 15,25 6 13 2,75 5 19 0,25 4 12 1,00 35 63 19,25 160,890 14 97 169 336 11256

98 607 MEDİNE MUTTALİP 12D 18 14 14,50 9 5 7,75 0 9 -2,25 0 2 -0,50 27 30 19,50 160,750 8 98 171 338 11261

99 2452 MAVİYE PARAN 12B 18 16 14,00 7 11 4,25 1 1 0,75 26 28 19,00 160,710 14 99 172 339 11263

100 307 SILA KURNAZ 11C 19 18 14,50 10 10 7,50 1 10 -1,50 2 13 -1,25 32 51 19,25 160,578 3 100 173 340 11274

101 256 HATİCE KÜÇÜK 12B 15 17 10,75 8 7 6,25 3 4 2,00 0 2 -0,50 26 30 18,50 160,108 15 101 174 343 11310

102 561 AYŞENUR GÜNAY 12C 16 24 10,00 12 8 10,00 0 5 -1,25 28 37 18,75 158,988 9 102 175 346 11366

103 551 MERVE Z 12B 17 16 13,00 5 11 2,25 2 0 2,00 1 1 0,75 25 28 18,00 158,040 16 103 177 350 11414

104 36 FÇ 12C 21 15 17,25 7 12 4,00 0 6 -1,50 0 5 -1,25 28 38 18,50 158,033 10 104 178 351 11416

105 435 E S M A K E S K İ N 11C 21 19 16,25 5 12 2,00 26 31 18,25 157,770 4 105 180 354 11433

106 500 İREM AYDIN 12D 16 12 13,00 6 8 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 23 22 17,50 156,015 9 106 181 357 11527

107 6 EMİNE COŞKUN 12C 16 24 10,00 9 11 6,25 1 0 1,00 26 35 17,25 155,433 11 107 182 359 11561

108 353 MÜZEYYEN NUR KALKAR12B 16 21 10,75 7 7 5,25 2 4 1,00 25 32 17,00 154,593 17 108 183 360 11588

109 1138 AYŞENAZ TÜFEKCİ 11A 17 15 13,25 7 6 5,50 0 2 -0,50 0 5 -1,25 24 28 17,00 153,978 16 109 184 361 11622

110 0 ELİFNUR GÖZÜAÇIK 12B 17 22 11,50 3 12 0,00 3 2 2,50 4 7 2,25 27 43 16,25 152,358 18 110 185 362 11689

111 406 NAZMİYE ACAR 11B 15 20 10,00 8 9 5,75 1 5 -0,25 2 4 1,00 26 38 16,50 152,045 17 111 186 364 11702

112 601 MERVE ATAK 12A 15 13 11,75 7 7 5,25 0 6 -1,50 3 7 1,25 25 33 16,75 151,990 12 112 187 365 11707

113 439 BEYZA AKBAŞ 11B 16 18 11,50 9 11 6,25 4 11 1,25 0 13 -3,25 29 53 15,75 151,593 18 113 188 366 11721

114 265 GAMZE ÇOBAN 11B 15 23 9,25 7 10 4,50 4 10 1,50 1 1 0,75 27 44 16,00 151,528 19 114 189 367 11723

115 580 MERYEM DAĞ 11E 16 18 11,50 7 13 3,75 3 9 0,75 26 40 16,00 150,575 15 115 190 368 11773

116 290 ŞERİFE BİLGİLİ 11E 14 19 9,25 8 11 5,25 2 7 0,25 24 37 14,75 147,025 16 116 192 373 11940

117 470 ESRA BÜLÜÇ 11D 14 21 8,75 7 10 4,50 1 0 1,00 22 31 14,25 145,865 8 117 193 375 11992

118 504 HATİCE YEŞİLYURT 12B 14 17 9,75 8 8 6,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 22 30 14,50 145,568 19 118 194 376 12002

119 445 FATMA BETÜL EROĞLU 11D 14 23 8,25 8 8 6,00 22 31 14,25 145,330 9 119 195 377 12019

120 639 ALARA AKMAN 12C 15 22 9,50 8 12 5,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 24 39 14,25 144,918 12 120 196 378 12036

121 300 SUDENAZ ÇABUK 11E 18 17 13,75 6 10 3,50 2 26 -4,50 5 12 2,00 31 65 14,75 143,580 17 121 197 381 12082

122 535 REYYAN HARMAN 12C 16 24 10,00 8 11 5,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 24 41 13,75 143,428 13 122 198 382 12090

123 592 FATMA KARABEKMEZ 12B 13 20 8,00 7 12 4,00 2 3 1,25 22 35 13,25 142,833 20 123 199 384 12106

124 310 RABİA SONGÜR 11B 13 19 8,25 7 5 5,75 1 5 -0,25 1 6 -0,50 22 35 13,25 142,120 20 124 200 385 12133

125 0 E**R  Ç* İNER 11C 16 23 10,25 5 15 1,25 0 9 -2,25 7 10 4,50 28 57 13,75 141,105 5 125 202 387 12178

126 325 HACER BERBER 11C 13 27 6,25 9 9 6,75 0 5 -1,25 2 4 1,00 24 45 12,75 139,635 6 126 203 389 12230

127 668 SIDIKA DAĞ 12A 15 21 9,75 4 9 1,75 0 6 -1,50 3 5 1,75 22 41 11,75 135,900 13 127 204 393 12339

128 493 EMİNE 12C 13 23 7,25 7 13 3,75 20 36 11,00 134,948 14 128 205 394 12360

129 566 KVSR A 12C 13 23 7,25 6 13 2,75 1 7 -0,75 4 8 2,00 24 51 11,25 134,770 15 129 206 395 12363

130 628 ZEYNEP ÇİÇEK 11C 11 20 6,00 6 8 4,00 1 5 -0,25 2 4 1,00 20 37 10,75 133,788 7 130 207 397 12401

131 626 ERVA BÜŞRA KAYMAKCI11B 12 20 7,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 16 23 10,25 132,903 21 131 208 399 12425

132 0 MRYMBLT 12C 12 24 6,00 7 12 4,00 0 1 -0,25 19 37 9,75 130,858 16 132 209 400 12493

133 345 RABİA ÜNÜVAR 11E 11 21 5,75 6 10 3,50 2 6 0,50 1 9 -1,25 20 46 8,50 127,628 18 133 211 404 12582

134 423 HASRET DEMİR 11D 12 28 5,00 4 15 0,25 4 13 0,75 6 13 2,75 26 69 8,75 127,488 10 134 212 405 12586

135 842 S 11A 7 17 2,75 4 8 2,00 4 1 3,75 1 9 -1,25 16 35 7,25 125,585 17 135 213 406 12641

136 375 ESMA SUDE GÜNAY 11C 12 25 5,75 4 11 1,25 1 5 -0,25 3 7 1,25 20 48 8,00 124,903 8 136 214 407 12651

137 622 HATİCE ÇİMEN 11C 11 22 5,50 5 12 2,00 3 13 -0,25 2 11 -0,75 21 58 6,50 120,660 9 137 216 409 12725

138 659 HEDİYENUR DEMİRCİ 12C 12 28 5,00 5 15 1,25 1 7 -0,75 18 50 5,50 116,985 17 138 217 410 12791

139 650 RÜMEY A ÜLKER 11E 7 17 2,75 4 16 0,00 3 9 0,75 2 7 0,25 16 49 3,75 112,250 19 139 219 412 12865

140 0 *     *  RB* LM C  A 11B 7 22 1,50 1 13 -2,25 5 19 0,25 5 9 2,75 18 63 2,25 106,518 22 140 221 414 12945

141 604 ALİYE NUR ERGEN 11E 10 24 4,00 4 16 0,00 2 16 -2,00 3 17 -1,25 19 73 0,75 101,438 20 141 222 415 13004

142 361 SEVİM KOSTAK 11E 7 17 2,75 4 16 0,00 2 10 -0,50 1 16 -3,00 14 59 -0,75 98,015 21 142 223 417 13023

143 0 0 0 0,00

144 0 0 0 0,00
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145 0 0 0 0,00

146 988 FATMA ZEHRA ÜZÜM 11E 4 36 -5,00 7 13 3,75 6 29 -1,25 3 17 -1,25 20 95 -3,75
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