
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KONYA ÇUMRA Çumra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi MERKEZ TÜRKİYE GENELİ YAYIN DENEMESİ  TYT  (1.OTURUM)63 63 170 9654

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,9 11,6 19,02 7,8 6,1 6,31 11,9 5,3 10,61 6,1 4,3 4,99 47,8 27,3 40,93 232,330

Okul Ortalaması 19,5 13,6 16,10 7,7 7,0 5,95 5,0 3,9 4,01 2,3 3,2 1,51 34,5 27,7 27,57 183,910

KATILIMLAR

1 50 ZEYNEP ECİR 12B 35 5 33,75 15 3 14,25 18 4 17,00 68 12 65,00 316,483 1 1 1 28 1331

2 382 RABİA KOÇ 12A 26 10 23,50 10 5 8,75 16 7 14,25 8 6 6,50 60 28 53,00 275,115 1 2 2 40 2431

3 0 ESMA NUR ÇİLEK 12A 27 9 24,75 8 4 7,00 15 0 15,00 5 2 4,50 55 15 51,25 270,415 2 3 3 46 2619

4 987 FATMA NUR ALTUN 12A 20 16 16,00 10 7 8,25 16 3 15,25 9 7 7,25 55 33 46,75 255,778 3 4 4 55 3199

5 94 FİRDEVS SÖKMEN 12B 30 5 28,75 8 6 6,50 6 6 4,50 2 2 1,50 46 19 41,25 233,075 2 5 5 67 4225

6 131 NURSEDA ÜNLÜ 12C 26 14 22,50 14 6 12,50 4 1 3,75 3 2 2,50 47 23 41,25 232,688 1 6 6 68 4241

7 274 AZE 12A 20 11 17,25 8 6 6,50 12 7 10,25 8 7 6,25 48 31 40,25 232,330 4 7 7 69 4258

8 750 AYŞENURSÖKER 12B 31 7 29,25 9 6 7,50 4 4 3,00 1 0 1,00 45 17 40,75 230,745 3 8 8 70 4339

9 450 EMİNE YILMAZ 12C 29 10 26,50 15 2 14,50 44 12 41,00 230,285 2 9 9 71 4362

10 72 GÜLFİDAN BUĞDAY 12B 30 6 28,50 7 5 5,75 6 4 5,00 43 15 39,25 227,368 4 10 10 74 4505

11 658 HAVVA NUR SAĞDIÇ 12B 28 11 25,25 10 9 7,75 7 6 5,50 45 26 38,50 225,403 5 11 11 78 4586

12 130 SUDE DÜNDAR 12A 22 15 18,25 7 6 5,50 12 2 11,50 3 4 2,00 44 27 37,25 224,540 5 12 12 79 4625

13 665 BÜŞRA GÜZEL 12C 23 13 19,75 13 2 12,50 2 0 2,00 2 1 1,75 40 16 36,00 215,203 3 13 13 84 5099

14 344 ŞERİFENUR SAVRAN 12B 26 10 23,50 10 7 8,25 4 4 3,00 0 1 -0,25 40 22 34,50 211,320 6 14 14 90 5289

15 484 ELİFNUR GÖZÜAÇIK 12B 21 14 17,50 12 5 10,75 8 9 5,75 0 6 -1,50 41 34 32,50 207,090 7 15 15 91 5503

16 662 FATMA BİLDİRİCİ 12A 16 8 14,00 8 1 7,75 12 8 10,00 36 17 31,75 206,818 6 16 16 92 5521

17 83 NUREFŞAN YILDIRIM 12A 16 3 15,25 8 1 7,75 8 1 7,75 1 0 1,00 33 5 31,75 205,215 7 17 17 93 5596

18 965 ASUDE 12D 27 9 24,75 9 3 8,25 1 4 0,00 37 16 33,00 204,693 1 18 18 94 5630

19 0 AYŞE L 12D 24 11 21,25 8 7 6,25 4 6 2,50 36 24 30,00 196,638 2 19 19 97 6094

20 36 FÇ 12 23 13 19,75 11 7 9,25 1 5 -0,25 0 2 -0,50 35 27 28,25 189,695 1 20 20 103 6436

21 333 ELİF SU VURDU 12A 25 6 23,50 4 10 1,50 5 8 3,00 34 24 28,00 188,705 8 21 21 104 6486

22 14 ZEYNEP KIVRAK 12B 25 13 21,75 9 9 6,75 0 2 -0,50 34 24 28,00 188,513 8 22 22 105 6498

23 657 SEVDA ÇITLIK 12C 21 11 18,25 11 8 9,00 32 19 27,25 186,560 4 23 23 106 6607

24 588 ERVA GNY 12D 23 8 21,00 7 5 5,75 1 3 0,25 31 16 27,00 185,760 3 24 24 107 6649

25 594 KISMET ADIGÜZEL 12B 24 10 21,50 7 10 4,50 1 2 0,50 1 2 0,50 33 24 27,00 185,735 9 25 25 108 6651

26 593 RAVZA AYYILDIZ 12A 21 13 17,75 5 9 2,75 6 5 4,75 1 3 0,25 33 30 25,50 183,558 9 26 26 110 6783

27 592 FATMA KARABEKMEZ 12B 19 12 16,00 12 7 10,25 31 19 26,25 183,463 10 27 27 111 6789

28 669 BURCU 12B 16 17 11,75 5 5 3,75 9 5 7,75 1 0 1,00 31 27 24,25 181,315 11 28 28 114 6895

29 284 AYSEL ÖZDEMİR 12 13 9 10,75 2 1 1,75 13 5 11,75 1 9 -1,25 29 24 23,00 180,223 2 29 29 117 6955

30 256 HATİCE KÜÇÜK 12B 13 10 10,50 6 4 5,00 10 6 8,50 0 3 -0,75 29 23 23,25 179,078 12 30 30 119 7017

31 664 BETÜL ATAK 12B 22 16 18,00 9 10 6,50 31 26 24,50 177,745 13 31 31 120 7095

32 655 KEZİBAN ŞAHİN 12B 21 19 16,25 9 9 6,75 1 5 -0,25 1 0 1,00 32 33 23,75 175,005 14 32 32 121 7227

33 8885 MERVE KABİNKARA 12D 20 16 16,00 9 8 7,00 29 24 23,00 173,030 4 33 33 122 7310

34 357 EMİNE ÇİMEN 12C 20 16 16,00 8 6 6,50 1 4 0,00 1 2 0,50 30 28 23,00 172,890 5 34 34 123 7319

35 353 MÜZEYYEN NUR KALKAR12B 20 18 15,50 4 10 1,50 4 0 4,00 1 0 1,00 29 28 22,00 171,805 15 35 35 124 7372

36 561 AYŞENUR GÜNAY 12C 20 20 15,00 9 11 6,25 1 4 0,00 1 2 0,50 31 37 21,75 168,928 6 36 36 126 7492

37 667 MELEK ATAK 12A 9 5 7,75 7 1 6,75 7 7 5,25 1 0 1,00 24 13 20,75 168,880 10 37 37 127 7495

38 661 ŞERİFE ATAK 12B 21 16 17,00 7 12 4,00 1 2 0,50 29 30 21,50 168,025 16 38 38 129 7533

39 551 MERVE Z 12B 15 20 10,00 13 5 11,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 28 29 20,75 165,758 17 39 39 130 7620

40 504 HATİCE YEŞİLYURT 12B 17 16 13,00 10 15 6,25 1 1 0,75 28 32 20,00 163,970 18 40 40 132 7698

41 184 E  A 12A 16 7 14,25 5 0 5,00 1 4 0,00 22 11 19,25 163,880 11 41 41 133 7699

42 619 HACER ST 12B 17 11 14,25 6 8 4,00 1 4 0,00 1 1 0,75 25 24 19,00 160,068 19 42 42 136 7866

43 607 MEDİNE MUTELLİP 12D 17 12 14,00 5 8 3,00 2 4 1,00 24 24 18,00 157,640 5 43 43 139 7958

44 376 CİHAN SİVAZ 12D 17 13 13,75 6 7 4,25 23 20 18,00 157,093 6 44 44 140 7985

45 500 İREM AYDIN 12D 19 20 14,00 4 9 1,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 25 30 17,50 156,665 7 45 45 141 8006

46 15 ESRA ÖZKAY 12A 7 8 5,00 6 4 5,00 4 8 2,00 8 10 5,50 25 30 17,50 155,505 12 46 46 142 8052

47 566 K A 12C 15 16 11,00 6 2 5,50 21 18 16,50 152,415 7 47 47 143 8170

48 535 REYYAN HARMAN 12C 17 23 11,25 8 12 5,00 1 4 0,00 1 4 0,00 27 43 16,25 151,600 8 48 48 144 8193
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,9 11,6 19,02 7,8 6,1 6,31 11,9 5,3 10,61 6,1 4,3 4,99 47,8 27,3 40,93 232,330

Okul Ortalaması 19,5 13,6 16,10 7,7 7,0 5,95 5,0 3,9 4,01 2,3 3,2 1,51 34,5 27,7 27,57 183,910

KATILIMLAR

49 534 K K 12C 15 17 10,75 6 3 5,25 21 20 16,00 150,823 9 49 49 145 8217

50 701 ZEHRA NUR 12C 16 20 11,00 7 10 4,50 23 30 15,50 149,205 10 50 50 146 8267

51 630 ELİF TAŞDEMİR 12B 15 17 10,75 5 11 2,25 0 1 -0,25 3 3 2,25 23 32 15,00 146,843 20 51 51 147 8343

52 560 NİSA BAĞCI 12B 16 21 10,75 7 11 4,25 0 1 -0,25 23 33 14,75 146,670 21 52 52 148 8348

53 601 MERVE ATAK 12A 14 17 9,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 6 9 3,75 23 32 15,00 146,053 13 53 53 150 8372

54 6 EMİNE COŞKUN 12C 18 22 12,50 5 15 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 24 39 14,25 144,768 11 54 54 151 8429

55 621 YD 12C 13 19 8,25 5 9 2,75 1 3 0,25 2 1 1,75 21 32 13,00 140,968 12 55 55 152 8545

56 668 SIDIKA DAĞ 12A 12 21 6,75 3 7 1,25 2 5 0,75 4 7 2,25 21 40 11,00 134,763 14 56 56 156 8689

57 363 SEHER ATEŞ 12B 9 7 7,25 2 2 1,50 11 9 8,75 127,725 22 57 57 157 8835

58 643 NERİMAN KILIÇ 12C 12 24 6,00 6 14 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 20 46 8,50 126,985 13 58 58 158 8853

59 539 MRYM BLT 12C 9 22 3,50 5 14 1,50 14 36 5,00 115,875 14 59 59 159 9018

60 493 EMİNE 12C 11 28 4,00 3 16 -1,00 14 44 3,00 109,430 15 60 60 160 9136

61 0 0 0 0,00

62 0 0 0 0,00

63 0 0 0 0,00
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