
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KONYA ÇUMRA Çumra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi TYT REHBER DENEME - 2  (1.OTURUM) 139 139 685 17260

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,4 11,5 20,50 9,5 5,3 8,18 9,1 5,5 7,69 5,7 4,7 4,51 47,6 27,0 40,88 229,540

Okul Ortalaması 20,8 14,4 17,25 8,7 6,6 7,09 3,6 5,0 2,36 2,4 4,6 1,23 35,6 30,6 27,93 188,040

KATILIMLAR

1 50 ZEYNEP ECİR 12B 36 4 35,00 16 4 15,00 20 3 19,25 72 11 69,25 331,323 1 1 1 47 1713

2 671 ESRA KAY A 11A 34 6 32,50 15 4 14,00 12 4 11,00 8 7 6,25 69 21 63,75 307,423 1 2 2 60 2557

3 114 ERSÖZ 11A 30 10 27,50 15 3 14,25 12 4 11,00 7 5 5,75 64 22 58,50 290,960 2 3 3 76 3253

4 382 RABİA 12A 23 11 20,25 8 1 7,75 18 7 16,25 7 8 5,00 56 27 49,25 264,780 1 4 4 106 4565

5 658 HAVVA NUR SAĞDIÇ 12B 34 5 32,75 13 6 11,50 7 8 5,00 54 19 49,25 259,255 2 5 5 114 4941

6 264 RABİA GÜNEY 11E 35 5 33,75 16 4 15,00 51 9 48,75 254,800 1 6 6 120 5226

7 37 ELİF ÇINAR 11A 27 11 24,25 4 1 3,75 13 6 11,50 7 1 6,75 51 19 46,25 251,800 3 7 7 125 5446

8 0 RABİAA 11A 27 9 24,75 11 6 9,50 9 5 7,75 6 7 4,25 53 27 46,25 250,375 4 8 8 129 5580

9 124 AYŞEGÜL ADIGÜZEL 11B 30 6 28,50 12 4 11,00 6 4 5,00 2 1 1,75 50 15 46,25 249,348 1 9 9 132 5667

10 74 ESMA NUR ÇİLEK 12A 29 8 27,00 11 5 9,75 8 3 7,25 4 9 1,75 52 25 45,75 249,078 2 10 10 133 5683

11 136 H    Ş 11B 29 10 26,50 14 2 13,50 6 7 4,25 2 3 1,25 51 22 45,50 246,760 2 11 11 138 5877

12 14 ZEYNEP KIVRAK 12B 34 5 32,75 14 5 12,75 0 2 -0,50 48 12 45,00 242,533 3 12 12 151 6206

13 94 FİRDEVS SÖKMEN 12B 31 5 29,75 10 5 8,75 5 3 4,25 1 1 0,75 47 14 43,50 240,318 4 13 13 156 6372

14 228 SILA BOZOK 12D 33 7 31,25 15 5 13,75 1 3 0,25 0 5 -1,25 49 20 44,00 240,168 1 14 14 157 6386

15 72 GÜLFİDAN BUĞDAY 12B 30 7 28,25 12 6 10,50 4 2 3,50 46 15 42,25 236,170 5 15 15 169 6697

16 987 FATMA NUR ALTUN 12A 22 8 20,00 10 3 9,25 8 5 6,75 8 8 6,00 48 24 42,00 235,920 3 16 16 170 6718

17 169 ESRA SERT 11B 27 8 25,00 13 3 12,25 5 2 4,50 45 13 41,75 235,288 3 17 17 173 6776

18 450 EMİNE YILMAZ 12C 30 10 27,50 16 4 15,00 46 14 42,50 235,050 1 18 18 175 6798

19 750 AYŞE NUR SÖKER 12B 27 12 24,00 14 5 12,75 6 5 4,75 47 22 41,50 234,675 6 19 19 177 6819

20 146 RTEMİZ 11B 29 10 26,50 11 5 9,75 6 4 5,00 46 19 41,25 233,888 4 20 20 181 6887

21 612 H N 11B 29 10 26,50 12 6 10,50 5 6 3,50 46 22 40,50 230,640 5 21 21 192 7182

22 201 KEVSER KARASLAN 12D 30 9 27,75 13 6 11,50 1 2 0,50 1 1 0,75 45 18 40,50 228,688 2 22 22 195 7368

23 184 SEMRA KARAÇAY 12A 30 6 28,50 9 6 7,50 1 2 0,50 5 3 4,25 45 17 40,75 228,473 4 23 23 196 7391

24 344 ŞERİFENUR SAVRAN 12B 30 8 28,00 10 7 8,25 3 2 2,50 1 0 1,00 44 17 39,75 227,318 7 24 24 201 7493

25 58 AYŞEGÜL TUĞLA 11A 24 12 21,00 11 5 9,75 6 9 3,75 6 4 5,00 47 30 39,50 226,445 5 25 25 206 7601

26 15 ESRA ÖZKAY 12A 30 10 27,50 7 4 6,00 5 17 0,75 7 13 3,75 49 44 38,00 219,975 5 26 26 227 8147

27 247 FATIMA KALINSAZ 11B 28 11 25,25 11 7 9,25 4 5 2,75 43 23 37,25 219,850 6 27 27 229 8161

28 8885 MERVE KABİNKARA 12D 30 9 27,75 11 9 8,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 42 20 37,00 217,033 3 28 28 244 8461

29 664 BETÜL ATAK 12B 31 8 29,00 10 10 7,50 41 18 36,50 215,715 8 29 29 247 8571

30 607 MEDİNE MUTALİP 12D 27 10 24,50 8 8 6,00 6 4 5,00 41 22 35,50 215,530 4 30 30 248 8594

31 299 LEYLA GÜL ÖZDİKİCİ 11E 26 12 23,00 7 3 6,25 4 1 3,75 3 1 2,75 40 17 35,75 214,938 2 31 31 251 8650

32 83 NUREFŞAN YILDIRIM 12A 25 2 24,50 7 3 6,25 4 2 3,50 2 3 1,25 38 10 35,50 214,340 6 32 32 256 8714

33 221 BÜŞRA SÜNBÜL 11D 30 6 28,50 8 6 6,50 1 0 1,00 39 12 36,00 213,855 1 33 33 258 8758

34 244 AYŞEGÜL AÇIKGÖZ 11A 25 13 21,75 12 5 10,75 3 6 1,50 2 4 1,00 42 28 35,00 211,823 6 34 34 266 8967

35 321 FATMA ZEHRA AKSOY 11A 19 16 15,00 9 3 8,25 9 7 7,25 5 6 3,50 42 32 34,00 211,470 7 35 35 268 8996

36 431 SENA KOSALAK 11C 28 8 26,00 11 7 9,25 1 5 -0,25 0 2 -0,50 40 22 34,50 209,445 1 36 36 278 9217

37 598 YURDAGÜL BALTACI 11A 21 14 17,50 9 4 8,00 9 2 8,50 1 9 -1,25 40 29 32,75 209,363 8 37 37 280 9225

38 286 EBRAR ÇALIŞKAN 11A 24 8 22,00 8 5 6,75 7 5 5,75 0 5 -1,25 39 23 33,25 209,203 9 38 38 281 9246

39 182 RABİA KELEŞ 12B 26 12 23,00 11 8 9,00 2 0 2,00 39 20 34,00 209,110 9 39 39 283 9250

40 258 FATMA NUR ARPA 11B 25 15 21,25 11 9 8,75 3 1 2,75 4 14 0,50 43 39 33,25 207,070 7 40 40 291 9458

41 594 KISMET ADIGÜZEL 12B 26 12 23,00 11 8 9,00 1 4 0,00 2 1 1,75 40 25 33,75 206,698 10 41 41 295 9518

42 665 BÜŞRA GÜZEL 12C 24 14 20,50 12 7 10,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 39 23 33,25 204,798 2 42 42 307 9719

43 261 RABİA K 11A 26 12 23,00 7 2 6,50 3 2 2,50 1 2 0,50 37 18 32,50 204,435 10 43 43 310 9758

44 317 BÜŞRA DURAN 11D 22 9 19,75 14 4 13,00 36 13 32,75 204,140 2 44 44 313 9786

45 251 MERVE 11C 26 13 22,75 12 6 10,50 0 1 -0,25 1 5 -0,25 39 25 32,75 203,920 2 45 45 316 9814

46 965 ASUDE 12D 27 7 25,25 8 6 6,50 1 0 1,00 36 13 32,75 203,585 5 46 46 319 9856

47 333 ELİF SU VURDU 12A 20 13 16,75 7 4 6,00 5 5 3,75 8 12 5,00 40 34 31,50 200,978 7 47 47 329 10149

48 655 KEZİBAN ŞAHİN 12B 24 15 20,25 11 9 8,75 3 3 2,25 38 27 31,25 200,560 11 48 48 332 10198
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49 192 AMİNE İLAYDA DİKİCİ 11A 25 15 21,25 12 8 10,00 1 3 0,25 2 10 -0,50 40 36 31,00 198,728 11 49 49 345 10387

50 306 EİRDEVS TEZE L 11D 26 11 23,25 10 9 7,75 0 1 -0,25 36 21 30,75 197,615 3 50 50 351 10512

51 362 EDA NUR TONKUT 11E 25 12 22,00 10 8 8,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 36 22 30,50 197,295 3 51 51 352 10551

52 0 FATMA BİLDİRİCİ 12A 15 9 12,75 7 2 6,50 10 5 8,75 1 0 1,00 33 16 29,00 197,073 8 52 52 354 10574

53 701 ZEHRA NUR 12C 24 12 21,00 11 6 9,50 35 18 30,50 196,855 3 53 53 355 10593

54 669 BURCU 12B 23 15 19,25 6 3 5,25 6 5 4,75 35 23 29,25 195,590 12 54 54 363 10715

55 265 GAMZE ÇOBAN 11B 23 15 19,25 8 11 5,25 6 5 4,75 37 31 29,25 195,590 8 54 54 363 10715

56 274 AZE 12A 21 15 17,25 7 5 5,75 7 7 5,25 3 9 0,75 38 36 29,00 194,958 9 56 56 371 10799

57 203 RÜMEYSA NURBAŞ 11D 22 18 17,50 12 2 11,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 35 22 29,50 194,310 4 57 57 373 10873

58 550 ZEHRA DEMİRCİ 12A 23 13 19,75 4 2 3,50 7 15 3,25 5 9 2,75 39 39 29,25 193,955 10 58 58 375 10911

59 667 MELEK ATAK 12A 19 7 17,25 5 1 4,75 5 3 4,25 3 2 2,50 32 13 28,75 193,105 11 59 59 384 11009

60 0 AYŞE LEYLEK 12D 23 11 20,25 7 9 4,75 3 6 1,50 3 2 2,50 36 28 29,00 192,218 6 60 60 388 11099

61 217 F SENA 11A 18 11 15,25 4 2 3,50 7 2 6,50 5 9 2,75 34 24 28,00 191,988 12 61 61 390 11125

62 3 ESMA TUNA 11D 21 13 17,75 6 3 5,25 5 0 5,00 32 16 28,00 191,793 5 62 62 391 11146

63 588 ERVA GNY 12D 23 14 19,50 10 9 7,75 3 5 1,75 36 28 29,00 191,625 7 63 63 392 11160

64 891 BUSE MELİM MENTEŞ 11D 23 15 19,25 10 10 7,50 3 4 2,00 36 29 28,75 190,765 6 64 64 401 11248

65 324 AYŞEGÜL ŞİMŞEK 11E 23 13 19,75 7 6 5,50 2 0 2,00 1 2 0,50 33 21 27,75 189,070 4 65 65 413 11456

66 235 DİLAN ADIGÜZEL 11E 22 7 20,25 8 2 7,50 0 3 -0,75 2 6 0,50 32 18 27,50 186,703 5 66 66 422 11676

67 282 HATİCE  DOĞDU 11E 22 17 17,75 10 7 8,25 3 8 1,00 35 32 27,00 186,343 6 67 67 425 11713

68 239 SUEDA 11B 23 14 19,50 10 8 8,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 24 27,00 185,625 9 68 68 428 11774

69 504 HATİCE YEŞİLYURT 12B 19 21 13,75 14 6 12,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 35 32 27,00 185,143 13 69 69 432 11833

70 329 HATİCE VURGUNER 11E 18 14 14,50 12 8 10,00 2 1 1,75 32 23 26,25 184,518 7 70 70 435 11894

71 484 ELİFNUR GÖZÜAÇIK 12B 21 13 17,75 7 8 5,00 5 7 3,25 2 8 0,00 35 36 26,00 184,393 14 71 71 436 11907

72 376 CİHAN SİVAZ 12D 23 13 19,75 9 10 6,50 0 1 -0,25 2 7 0,25 34 31 26,25 183,065 8 72 72 444 12039

73 291 RAVZA AKSOY 11A 15 14 11,50 10 6 8,50 3 7 1,25 7 8 5,00 35 35 26,25 182,988 13 73 73 445 12046

74 300 SUDENAZ ÇABUK 11E 21 12 18,00 11 7 9,25 7 28 0,00 3 17 -1,25 42 64 26,00 182,910 8 74 74 448 12058

75 340 RABİYA B 11B 23 15 19,25 9 7 7,25 1 6 -0,50 33 28 26,00 182,218 10 75 75 453 12144

76 585 İPEK ÇALI 12B 21 17 16,75 10 6 8,50 1 2 0,50 32 25 25,75 182,100 15 76 76 455 12154

77 269 SENA KAPICI 11D 22 9 19,75 8 8 6,00 30 17 25,75 181,670 7 77 77 456 12204

78 661 ŞERİFE ATAK 12B 22 17 17,75 10 7 8,25 0 2 -0,50 32 26 25,50 180,688 16 78 78 463 12316

79 260 ESMA DALKIRAN 11B 16 19 11,25 13 7 11,25 3 11 0,25 5 9 2,75 37 46 25,50 180,663 11 79 79 464 12319

80 353 MÜZEYYEN NUR KALKAR12B 22 10 19,50 5 6 3,50 3 4 2,00 30 20 25,00 180,395 17 80 80 465 12345

81 626 ERVA BÜŞRA KAYMAKCI11B 22 16 18,00 9 7 7,25 0 2 -0,50 31 25 24,75 178,268 12 81 81 472 12558

82 628 ZEYNEP  ÇÇK 11C 20 6 18,50 8 4 7,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 28 14 24,50 177,370 3 82 82 474 12648

83 256 HATİCE KÜÇÜK 12B 16 12 13,00 6 1 5,75 3 3 2,25 3 0 3,00 28 16 24,00 176,810 18 83 83 475 12706

84 0 HACER ÖZBEK 11 18 18 13,50 8 11 5,25 7 11 4,25 33 40 23,00 175,535 1 84 84 481 12810

85 551 MERVE Z 12B 17 12 14,00 9 8 7,00 2 1 1,75 1 1 0,75 29 22 23,50 175,505 19 85 85 483 12814

86 36 FÇ 12 22 17 17,75 8 10 5,50 30 27 23,25 173,745 1 86 86 493 12998

87 175 HATİCE GÜNAY 11B 20 18 15,50 6 4 5,00 3 3 2,25 29 25 22,75 173,513 13 87 87 494 13030

88 290 ŞERİFE BİLGİLİ 11E 18 15 14,25 11 6 9,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 29 26 22,50 171,023 9 88 88 511 13283

89 276 İLKNUR SAĞLAM 11B 17 20 12,00 8 5 6,75 5 9 2,75 30 34 21,50 169,955 14 89 89 517 13380

90 636 DİLEK ÇETİNKAYA 11B 18 22 12,50 8 12 5,00 6 10 3,50 32 44 21,00 168,745 15 90 90 522 13515

91 657 SEVDA ÇITLIK C 17 18 12,50 11 8 9,00 28 26 21,50 168,390 1 91 91 526 13553

92 500 İREM AYDIN 17 21 11,75 11 6 9,50 1 5 -0,25 1 5 -0,25 30 37 20,75 165,950 1 92 92 533 13760

93 560 NİSA BAĞCI 12B 14 19 9,25 13 6 11,50 1 5 -0,25 28 30 20,50 165,203 20 93 93 540 13840

94 445 FATMABETÜL EROĞLU 11D 22 12 19,00 4 9 1,75 0 1 -0,25 26 22 20,50 164,925 8 94 94 543 13868

95 316 BEYZA B 11A 19 16 15,00 5 8 3,00 3 3 2,25 1 5 -0,25 28 32 20,00 164,780 14 95 95 545 13885

96 337 HATİCE ÇOLAK 11C 19 16 15,00 6 5 4,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 26 23 20,25 163,903 4 96 96 551 13967
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97 435 ESMA KESKİN 11C 20 14 16,50 6 10 3,50 26 24 20,00 163,375 5 97 97 555 14011

98 69 BEYZA ÜZÜM 11A 17 12 14,00 9 4 8,00 1 7 -0,75 1 10 -1,50 28 33 19,75 162,698 15 98 98 561 14071

99 630 ELF TŞDMR 12B 18 17 13,75 7 10 4,50 2 5 0,75 1 3 0,25 28 35 19,25 161,455 21 99 99 566 14186

100 561 AYŞENUR GÜNAY 12C 18 22 12,50 9 11 6,25 27 33 18,75 159,563 4 100 100 574 14333

101 322 ALİYE KURTLU 11E 14 26 7,50 10 10 7,50 5 8 3,00 1 5 -0,25 30 49 17,75 158,353 10 101 101 583 14424

102 493 EMİNE 12C 16 22 10,50 10 9 7,75 26 31 18,25 158,058 5 102 102 585 14448

103 51 FATMA İN 11D 18 21 12,75 8 10 5,50 26 31 18,25 157,945 9 103 103 587 14461

104 601 MERVE ATAK 12A 16 22 10,50 6 8 4,00 2 8 0,00 7 12 4,00 31 50 18,50 157,740 12 104 104 588 14484

105 646 DÖNE BUĞDAY 11C 15 18 10,50 10 7 8,25 0 3 -0,75 25 28 18,00 156,835 6 105 105 590 14544

106 406 NAZMİYE ACAR 11B 18 21 12,75 7 10 4,50 2 6 0,50 0 1 -0,25 27 38 17,50 155,888 16 106 106 595 14609

107 986 VİLDAN DÜŞÜNCELİ 11A 12 20 7,00 11 4 10,00 2 11 -0,75 4 12 1,00 29 47 17,25 154,323 16 107 107 601 14722

108 622 HATİCE ÇİMEN 11C 14 17 9,75 8 6 6,50 1 2 0,50 23 25 16,75 153,560 7 108 108 606 14779

109 4320 NAZMİYE GEIMEZ 11E 17 17 12,75 6 13 2,75 4 12 1,00 27 42 16,50 152,888 11 109 109 608 14829

110 278 GİZEM 11C 15 17 10,75 6 3 5,25 1 5 -0,25 1 0 1,00 23 25 16,75 152,810 8 110 110 609 14835

111 176 MELEK ATCI 11C 13 10 10,50 4 5 2,75 5 9 2,75 0 2 -0,50 22 26 15,50 150,910 9 111 111 614 14959

112 112 SAFİYE 11C 15 14 11,50 3 2 2,50 2 2 1,50 20 18 15,50 150,020 10 112 112 619 15014

113 375 ESMA GÜNAY 11C 17 20 12,00 8 12 5,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 25 37 15,75 149,468 11 113 113 620 15048

114 363 SEHER ATEŞ 12B 14 7 12,25 3 0 3,00 17 7 15,25 148,340 22 114 114 624 15128

115 345 ABİA ÜN VR 11E 13 12 10,00 7 6 5,50 0 1 -0,25 20 19 15,25 148,313 12 115 115 625 15131

116 637 BEYZA ERKUŞ 11E 18 22 12,50 7 12 4,00 3 17 -1,25 28 51 15,25 147,628 13 116 116 627 15169

117 566 KA 12C 13 24 7,00 8 3 7,25 21 27 14,25 145,393 6 117 117 633 15306

118 534 KGK 12C 14 23 8,25 7 4 6,00 21 27 14,25 145,330 7 118 118 634 15308

119 295 AYŞE ZENBİL 11A 10 12 7,00 5 7 3,25 4 4 3,00 1 3 0,25 20 26 13,50 144,595 17 119 119 637 15360

120 0 MERYEM DAĞ 11E 15 25 8,75 8 12 5,00 23 37 13,75 143,700 14 120 120 639 15412

121 668 SD 12A 16 19 11,25 5 6 3,50 1 3 0,25 1 10 -1,50 23 38 13,50 143,333 13 121 121 643 15440

122 0 RABİA SONGÜR 11B 15 23 9,25 6 9 3,75 1 6 -0,50 22 38 12,50 139,383 17 122 122 650 15659

123 659 HEDİYENU  DEMİRCİ 12C 14 26 7,50 7 13 3,75 1 4 0,00 1 1 0,75 23 44 12,00 137,935 8 123 123 651 15728

124 351 ELİF ÖZTÜRKOĞLU 11D 10 7 8,25 3 5 1,75 1 0 1,00 14 12 11,00 135,458 10 124 124 653 15845

125 604 ALİYE NUR ERGEN 11E 14 19 9,25 5 9 2,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 19 31 11,25 135,440 15 125 125 654 15846

126 539 MRYM BLT 12C 14 21 8,75 6 11 3,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 20 36 11,00 134,523 9 126 126 657 15885

127 6 EMİNE COŞKUN 12C 11 29 3,75 9 11 6,25 20 40 10,00 131,913 10 127 127 660 15971

128 906 ŞERİFE SEVİNÇ 11E 9 18 4,50 9 9 6,75 1 5 -0,25 0 5 -1,25 19 37 9,75 131,283 16 128 128 661 16004

129 423 HASRET DEMİR 11D 10 26 3,50 8 8 6,00 18 34 9,50 130,320 11 129 129 663 16039

130 650 RÜMEYSA ÜLKER 11D 16 24 10,00 4 16 0,00 0 2 -0,50 20 42 9,50 130,135 12 130 130 664 16049

131 309 BEYZA AK 11E 6 16 2,00 6 0 6,00 12 16 8,00 125,580 17 131 131 668 16195

132 663 HACER SENA COŞAR 11E 11 21 5,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 14 26 7,50 123,648 18 132 132 671 16268

133 361 SEVİM KOSTAK 11D 7 16 3,00 4 10 1,50 3 4 2,00 1 7 -0,75 15 37 5,75 119,638 13 133 133 676 16388

134 535 REYYAN HARMAN 12C 8 32 0,00 7 13 3,75 1 2 0,50 1 2 0,50 17 49 4,75 115,388 11 134 134 678 16482

135 439 BEYZA AKBAŞ 11C 10 25 3,75 1 9 -1,25 3 11 0,25 14 45 2,75 108,780 12 135 135 679 16585

136 0 MAKBUIE MERCAN 11 10 24 4,00 2 14 -1,50 3 14 -0,50 3 12 0,00 18 64 2,00 105,940 2 136 136 680 16632

137 430 EDA NUR ÇETİNER 11C 7 28 0,00 6 12 3,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 13 46 1,50

138 0 0 0 0,00

139 988 FATMA ZEHRA ÜZÜM 11D 5 34 -3,50 2 18 -2,50 5 35 -3,75 6 14 2,50 18 101 -7,25
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