
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KONYA ÇUMRA Çumra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ÇAP TYT 1. DENEME (1.OTURUM) 58 58 802 22877

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,1 13,3 16,77 8,4 5,1 7,11 10,2 5,5 8,80 5,4 5,5 4,00 44,0 29,3 36,68 219,290

Okul Ortalaması 20,0 15,0 16,23 8,7 6,1 7,15 4,1 4,1 3,10 2,3 4,3 1,24 35,1 29,6 27,72 185,620

KATILIMLAR

1 50 ZEYNEP ECİR 12B 32 7 30,25 16 2 15,50 17 8 15,00 65 17 60,75 301,895 1 1 1 136 3125

2 0 RABİA 12A 26 14 22,50 11 2 10,50 15 7 13,25 13 5 11,75 65 28 58,00 289,185 1 2 2 164 3873

3 0 ESMA NUR ÇİLEK 12A 27 11 24,25 7 4 6,00 13 3 12,25 4 3 3,25 51 21 45,75 251,595 2 3 3 282 6677

4 94 FİRDEVS SÖKMEN 12B 25 6 23,50 12 3 11,25 7 2 6,50 2 1 1,75 46 12 43,00 240,005 2 4 4 329 7738

5 14 ZEYNEP KIVRAK 12B 28 11 25,25 15 2 14,50 2 0 2,00 45 13 41,75 233,875 3 5 5 355 8345

6 987 FATMA NUR ALTUN 12A 23 13 19,75 5 3 4,25 11 7 9,25 9 7 7,25 48 30 40,50 232,168 3 6 6 367 8523

7 450 EMİNE YILMAZ 12C 24 14 20,50 19 1 18,75 1 0 1,00 44 15 40,25 227,898 1 7 7 387 8998

8 333 ELİF SU VURDU 12A 24 9 21,75 13 2 12,50 4 6 2,50 5 7 3,25 46 24 40,00 227,803 4 8 8 389 9005

9 0 GÜLFİDAN BUĞDAY 12B 28 8 26,00 11 3 10,25 4 4 3,00 43 15 39,25 226,373 4 9 9 399 9152

10 0 AYŞE LEYLEK 12D 27 11 24,25 9 8 7,00 5 2 4,50 3 0 3,00 44 21 38,75 224,855 1 10 10 409 9319

11 750 AYŞE NUR SÖKER 12B 27 11 24,25 12 7 10,25 5 4 4,00 44 22 38,50 224,613 5 11 11 411 9351

12 184 SEMRA KARAÇAY 12A 23 13 19,75 9 3 8,25 5 5 3,75 3 3 2,25 40 24 34,00 209,623 5 12 12 495 11088

13 228 SILA BOZOK 12D 24 15 20,25 13 6 11,50 1 2 0,50 1 0 1,00 39 23 33,25 205,720 2 13 13 512 11564

14 8885 MERVE KBNKR 12 23 12 20,00 12 6 10,50 2 1 1,75 37 19 32,25 203,503 1 14 14 528 11869

15 665 BÜŞRA GÜZEL 12C 25 11 22,25 12 7 10,25 1 0 1,00 0 5 -1,25 38 23 32,25 203,320 2 15 15 531 11894

16 344 ŞERİFENUR SAVRAN 12B 23 12 20,00 11 5 9,75 2 2 1,50 1 0 1,00 37 19 32,25 203,083 6 16 16 533 11920

17 594 KISMET 12B 22 15 18,25 12 6 10,50 3 2 2,50 37 23 31,25 200,800 7 17 17 545 12215

18 588 ERVA GNY 12D 23 13 19,75 13 3 12,25 0 3 -0,75 36 19 31,25 199,535 3 18 18 551 12368

19 83 NUREFŞAN YILDIRIM 12A 16 2 15,50 9 0 9,00 6 1 5,75 0 2 -0,50 31 5 29,75 198,083 6 19 19 556 12566

20 130 RUDE DÜNDAR 12A 19 18 14,50 5 3 4,25 8 3 7,25 4 4 3,00 36 28 29,00 195,585 7 20 20 564 12876

21 965 ASUDE 12D 22 13 18,75 9 3 8,25 2 1 1,75 33 17 28,75 192,330 4 21 21 577 13271

22 274 AZE 12A 16 14 12,50 5 5 3,75 12 8 10,00 3 8 1,00 36 35 27,25 192,168 8 22 22 578 13285

23 585 İPEK ÇALI 12B 22 16 18,00 11 7 9,25 3 8 1,00 36 31 28,25 190,343 8 23 23 583 13512

24 484 ELİFNUR GÖZÜAÇIK 12B 21 17 16,75 8 9 5,75 7 11 4,25 2 4 1,00 38 41 27,75 190,340 9 24 24 584 13513

25 201 KEVSER KARASLAN 12D 22 14 18,50 12 6 10,50 0 4 -1,00 34 24 28,00 188,395 5 25 25 598 13764

26 560 NİSA BAĞCI 12B 21 14 17,50 11 7 9,25 1 4 0,00 33 25 26,75 184,993 10 26 26 609 14212

27 664 BETÜL ATAK 12B 23 15 19,25 10 9 7,75 1 6 -0,50 34 30 26,50 183,823 11 27 27 616 14361

28 593 RAVZA NUR 12A 22 13 18,75 8 7 6,25 3 7 1,25 2 9 -0,25 35 36 26,00 183,293 9 28 28 620 14428

29 667 MELEK ATAK 12A 15 6 13,50 5 1 4,75 6 4 5,00 3 5 1,75 29 16 25,00 181,885 10 29 29 624 14593

30 376 CİHAN SİVAZ 12D 18 17 13,75 12 3 11,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 31 23 25,25 180,085 6 30 30 635 14809

31 182 RABİA KELEŞ 12B 21 15 17,25 9 8 7,00 2 5 0,75 32 28 25,00 179,808 12 31 31 637 14834

32 657 SEVDA ÇITLIK 12C 21 13 17,75 9 10 6,50 1 1 0,75 31 24 25,00 179,783 3 32 32 638 14839

33 15 ESRAÖZ AY 12B 21 19 16,25 12 7 10,25 2 6 0,50 2 17 -2,25 37 49 24,75 179,545 13 33 33 640 14860

34 36 FÇ 12C 22 13 18,75 8 10 5,50 1 1 0,75 31 24 25,00 179,103 4 34 34 644 14918

35 363 SEHER ATEŞ 12B 21 6 19,50 5 0 5,00 26 6 24,50 177,670 14 35 35 651 15096

36 0 KEZİBAN ŞAHİN 12B 20 19 15,25 8 11 5,25 4 5 2,75 32 35 23,25 175,410 15 36 36 655 15366

37 662 FATMA B LDİRİCİ 12A 15 17 10,75 8 3 7,25 6 7 4,25 2 6 0,50 31 33 22,75 174,730 11 37 37 659 15444

38 630 ELİF TD 12B 19 16 15,00 6 12 3,00 4 1 3,75 29 29 21,75 171,168 16 38 38 671 15841

39 669 BURCU 12B 18 18 13,50 5 6 3,50 6 6 4,50 29 30 21,50 170,860 17 39 39 672 15882

40 607 MEDİNE MUTALLİP 12D 16 16 12,00 9 4 8,00 1 5 -0,25 26 25 19,75 162,658 7 40 40 700 16781

41 592 FATMA KARABEKMEZ 12B 17 21 11,75 9 8 7,00 1 0 1,00 27 29 19,75 162,530 18 41 41 701 16799

42 619 HACER ST 12B 17 14 13,50 7 5 5,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 25 23 19,25 161,538 19 42 42 706 16903

43 504 HATİCE YEŞİLYURT 12B 18 22 12,50 8 12 5,00 1 2 0,50 1 2 0,50 28 38 18,50 158,900 20 43 43 713 17180

44 0 ŞERİFE ATAK 12B 19 19 14,25 8 10 5,50 0 6 -1,50 27 35 18,25 157,030 21 44 44 720 17386

45 284 AYSEL ÖZDEMİR 12A 10 16 6,00 3 1 2,75 9 4 8,00 1 6 -0,50 23 27 16,25 156,483 12 45 45 722 17437

46 566 KVSR A 12C 19 15 15,25 4 7 2,25 23 22 17,50 155,413 5 46 46 724 17541

47 268 MELİSA ÖRS 12A 6 16 2,00 6 1 5,75 7 4 6,00 2 1 1,75 21 22 15,50 152,525 13 47 47 736 17819

48 535 REYYAN HARMAN 12C 14 25 7,75 8 11 5,25 2 3 1,25 2 2 1,50 26 41 15,75 150,450 6 48 48 740 18018
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KONYA ÇUMRA Çumra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ÇAP TYT 1. DENEME (1.OTURUM) 58 58 802 22877

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,1 13,3 16,77 8,4 5,1 7,11 10,2 5,5 8,80 5,4 5,5 4,00 44,0 29,3 36,68 219,290

Okul Ortalaması 20,0 15,0 16,23 8,7 6,1 7,15 4,1 4,1 3,10 2,3 4,3 1,24 35,1 29,6 27,72 185,620

KATILIMLAR

49 500 İREM AYDIN 12D 13 17 8,75 8 4 7,00 21 21 15,75 150,120 8 49 49 742 18052

50 633 BÜŞRA DEMİR 12C 18 19 13,25 5 11 2,25 23 30 15,50 149,093 7 50 50 743 18145

51 551 MERVE ZAHMA 12B 12 17 7,75 8 9 5,75 1 0 1,00 21 26 14,50 146,718 22 51 51 747 18333

52 539 MRYM BLT 12C 15 17 10,75 6 6 4,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 21 26 14,50 145,798 8 52 52 752 18415

53 353 MÜZEYYEN NUR KALKAR12B 18 19 13,25 4 6 2,50 1 9 -1,25 23 34 14,50 145,183 23 53 53 755 18459

54 639 ALARA AKMAN 12C 15 23 9,25 7 10 4,50 0 4 -1,00 22 37 12,75 139,905 9 54 54 764 18829

55 601 MERVE ATAK 12A 19 19 14,25 4 11 1,25 0 9 -2,25 3 14 -0,50 26 53 12,75 139,095 14 55 55 766 18885

56 534 KGK 12C 16 23 10,25 2 9 -0,25 18 32 10,00 131,588 10 56 56 777 19402

57 2452 MAVİYE PARAN 12B 15 25 8,75 7 12 4,00 0 14 -3,50 22 51 9,25 130,235 24 57 57 779 19485

58 6 EMİNE COŞKUN 12C 13 27 6,25 3 17 -1,25 16 44 5,00 115,738 11 58 58 793 20341
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