
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KONYA ÇUMRA Çumra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME  - 3 (1.OTURUM)125 125 125 5826

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,0 11,7 20,12 11,2 4,3 10,12 10,7 3,6 9,75 4,4 5,2 3,07 49,3 24,8 43,06 237,820

Okul Ortalaması 21,4 14,8 17,72 10,8 5,9 9,28 5,2 3,1 4,44 2,0 3,9 1,00 39,4 27,7 32,44 201,640

KATILIMLAR

1 0 ZEYNEP ECİR 12B 34 6 32,50 18 1 17,75 24 2 23,50 76 9 73,75 348,273 1 1 1 1 415

2 114 ERSÖZ 11A 33 4 32,00 15 2 14,50 20 4 19,00 5 6 3,50 73 16 69,00 329,550 1 2 2 2 644

3 0 RABİA KOÇ 12A 28 10 25,50 11 4 10,00 18 3 17,25 10 5 8,75 67 22 61,50 303,350 1 3 3 3 1002

4 750 AYŞE NUR SÖKER 12B 34 6 32,50 17 3 16,25 8 3 7,25 59 12 56,00 282,195 2 4 4 4 1433

5 0 AYŞEGÜL 11A 31 9 28,75 12 5 10,75 11 3 10,25 4 2 3,50 58 19 53,25 274,255 2 5 5 5 1619

6 987 FATMA NUR ALTUN 12A 25 13 21,75 11 6 9,50 18 2 17,50 5 8 3,00 59 29 51,75 273,990 2 6 6 6 1629

7 37 ELİF ÇINAR 11A 26 10 23,50 7 2 6,50 20 2 19,50 2 4 1,00 55 18 50,50 271,570 3 7 7 7 1684

8 658 HAVVA NUR SAĞDIÇ 12B 32 7 30,25 17 3 16,25 7 8 5,00 56 18 51,50 266,603 3 8 8 8 1840

9 72 GÜLFİDAN BUĞDAY 12B 31 8 29,00 13 4 12,00 10 2 9,50 54 14 50,50 265,975 4 9 9 9 1856

10 0 MELEK B 11D 31 8 29,00 14 3 13,25 8 0 8,00 53 11 50,25 264,333 1 10 10 10 1897

11 274 AZE 12A 24 12 21,00 15 4 14,00 12 1 11,75 4 8 2,00 55 25 48,75 261,458 3 11 11 11 1970

12 671 ESRA KAYA 11A 34 6 32,50 15 4 14,00 5 5 3,75 2 11 -0,75 56 26 49,50 259,580 4 12 12 12 2021

13 264 RABİA GÜNEY 11E 28 9 25,75 19 1 18,75 5 2 4,50 52 12 49,00 258,523 1 13 13 13 2047

14 83 NUR YLDRM 12A 26 5 24,75 14 1 13,75 9 0 9,00 49 6 47,50 256,278 4 14 14 14 2107

15 136 HALİME 11B 30 8 28,00 16 3 15,25 6 5 4,75 0 1 -0,25 52 17 47,75 254,608 1 15 15 15 2164

16 146 RANA 11B 28 11 25,25 17 3 16,25 6 2 5,50 51 16 47,00 252,688 2 16 16 16 2216

17 247 FATIMA KALINSAZ 11B 30 9 27,75 14 5 12,75 7 4 6,00 51 18 46,50 251,238 3 17 17 17 2243

18 184 SEMRA 12A 30 9 27,75 12 1 11,75 5 4 4,00 4 4 3,00 51 18 46,50 249,278 5 18 18 18 2311

19 333 ELİF SU VURDU 12A 27 11 24,25 13 3 12,25 3 0 3,00 9 8 7,00 52 22 46,50 247,773 6 19 19 19 2354

20 0 ASUDE 12D 29 9 26,75 17 3 16,25 3 1 2,75 49 13 45,75 247,060 1 20 20 20 2372

21 131 NURSEDA ÜNLÜ 12C 31 9 28,75 13 7 11,25 5 4 4,00 2 2 1,50 51 22 45,50 246,438 1 21 21 21 2387

22 94 FİRDEVS SÖKMEN 12B 27 7 25,25 12 4 11,00 9 4 8,00 48 15 44,25 245,260 5 22 22 22 2416

23 344 ŞERİFENUR SAVRAN 12B 28 11 25,25 14 4 13,00 6 0 6,00 48 15 44,25 244,140 6 23 23 23 2456

24 612 H NİSA 11B 25 15 21,25 18 2 17,50 6 4 5,00 49 21 43,75 242,175 4 24 24 24 2508

25 130 SUDE DÜNDAR 12A 30 7 28,25 7 6 5,50 8 1 7,75 3 4 2,00 48 18 43,50 242,003 7 25 25 25 2516

26 14 ZEYNEP KIVRAK 12B 32 4 31,00 14 4 13,00 1 3 0,25 47 11 44,25 240,633 7 26 26 26 2566

27 217 F SENA 11A 23 16 19,00 14 4 13,00 9 2 8,50 4 7 2,25 50 29 42,75 240,408 5 27 27 27 2572

28 594 KISMET ADIGÜZEL 12B 28 11 25,25 18 2 17,50 1 2 0,50 47 15 43,25 237,850 8 28 28 28 2657

29 628 ZEYNEPP 11C 27 4 26,00 16 4 15,00 1 2 0,50 2 1 1,75 46 11 43,25 237,323 1 29 29 29 2677

30 0 AYŞE LEYL K 12D 23 15 19,25 14 5 12,75 10 3 9,25 47 23 41,25 236,630 2 30 30 30 2706

31 662 FATMA BİLDİ İCİ 12A 19 7 17,25 5 4 4,00 19 3 18,25 43 14 39,50 236,153 8 31 31 31 2722

32 201 KEVSER KARASLAN 12D 31 8 29,00 14 5 12,75 1 1 0,75 46 14 42,50 235,395 3 32 32 32 2748

33 169 ESRA S 11B 26 12 23,00 13 6 11,50 7 4 6,00 46 22 40,50 232,215 5 33 33 33 2870

34 8885 MERVE KABİNKARA 12D 28 11 25,25 17 3 16,25 45 14 41,50 231,953 4 34 34 34 2879

35 239 SUEDA 11B 28 11 25,25 15 3 14,25 1 0 1,00 44 14 40,50 229,303 6 35 35 35 2973

36 286 EBRAR 11A 22 9 19,75 11 1 10,75 9 3 8,25 42 13 38,75 228,020 6 36 36 36 3020

37 588 ERVA GNY 12D 26 12 23,00 17 1 16,75 0 1 -0,25 43 14 39,50 225,715 5 37 37 37 3108

38 228 SILA B* OK 12D 28 12 25,00 14 5 12,75 1 0 1,00 43 17 38,75 223,698 6 38 38 38 3161

39 112 SAFİYE 11C 24 9 21,75 7 2 6,50 9 0 9,00 40 11 37,25 223,525 2 39 39 39 3168

40 244 AYŞEGÜL AÇIKGÖZ 11A 25 12 22,00 14 3 13,25 4 7 2,25 2 5 0,75 45 27 38,25 222,733 7 40 40 40 3192

41 329 HATİCE VURGUNER 11E 23 14 19,50 15 5 13,75 5 2 4,50 43 21 37,75 222,723 2 41 41 41 3195

42 124 AYŞEGÜL ADIGÜZEL 11B 24 15 20,25 16 4 15,00 3 5 1,75 1 0 1,00 44 24 38,00 221,668 7 42 42 42 3227

43 256 HATİCE KÜÇÜK 12B 20 17 15,75 9 6 7,50 11 0 11,00 2 1 1,75 42 24 36,00 220,443 9 43 43 43 3280

44 0 MELEK 12A 23 10 20,50 8 2 7,50 8 3 7,25 39 15 35,25 216,188 9 44 44 44 3422

45 0 RABİA DEMİRCAN 11A 19 18 14,50 15 1 14,75 5 5 3,75 4 6 2,50 43 30 35,50 214,630 8 45 45 45 3463

46 376 C H N 12D 24 13 20,75 14 6 12,50 1 1 0,75 2 2 1,50 41 22 35,50 212,918 7 46 46 46 3520

47 340 RABİYA 11B 18 19 13,25 16 4 15,00 6 0 6,00 40 23 34,25 212,640 8 47 47 47 3526

48 557 HACER ÖZBEK 11E 19 14 15,50 15 3 14,25 5 1 4,75 39 18 34,50 212,630 3 48 48 48 3527
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Genel Ortalama 23,0 11,7 20,12 11,2 4,3 10,12 10,7 3,6 9,75 4,4 5,2 3,07 49,3 24,8 43,06 237,820

Okul Ortalaması 21,4 14,8 17,72 10,8 5,9 9,28 5,2 3,1 4,44 2,0 3,9 1,00 39,4 27,7 32,44 201,640

KATILIMLAR

49 0 ESMA NUR ÇİLEK 12A 23 14 19,50 8 10 5,50 9 1 8,75 0 3 -0,75 40 28 33,00 210,065 10 49 49 49 3629

50 251 MERVE 11C 26 12 23,00 13 7 11,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 40 21 34,75 210,048 3 50 50 50 3631

51 701 ZEHRA NUR 12C 23 13 19,75 15 2 14,50 38 15 34,25 208,955 2 51 51 51 3660

52 291 RAVZA A KSOY 11A 15 14 11,50 6 3 5,25 14 3 13,25 3 5 1,75 38 25 31,75 208,273 9 52 52 52 3685

53 353 MÜZEYYEN NUR KALKAR12B 18 18 13,50 16 2 15,50 6 6 4,50 0 3 -0,75 40 29 32,75 207,183 10 53 53 53 3717

54 307 SILA KURNAZ 11C 25 13 21,75 14 5 12,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 39 21 33,75 207,040 4 54 54 54 3726

55 258 FATMA NUR ARPA 11B 25 15 21,25 13 7 11,25 2 2 1,50 2 11 -0,75 42 35 33,25 206,720 9 55 55 55 3735

56 550 ZEHRA DEMİRCİ 12A 19 17 14,75 6 2 5,50 11 3 10,25 2 7 0,25 38 29 30,75 203,640 11 56 56 56 3815

57 431 SENA KOSALAK 11C 22 11 19,25 15 3 14,25 1 5 -0,25 0 3 -0,75 38 22 32,50 203,433 5 57 57 57 3826

58 664 BETÜL ATAK 12B 27 13 23,75 11 9 8,75 38 22 32,50 203,138 11 58 58 58 3830

59 626 ERVA 11B 20 14 16,50 12 4 11,00 4 1 3,75 36 19 31,25 201,588 10 59 59 59 3878

60 284 AYSEL ÖZDEMİR 12A 16 11 13,25 4 1 3,75 13 2 12,50 1 4 0,00 34 18 29,50 201,033 12 60 60 60 3897

61 260 ESMA DALKIRAN 11B 19 19 14,25 14 6 12,50 5 5 3,75 3 10 0,50 41 40 31,00 200,758 11 61 61 61 3912

62 221 BÜŞRA SÜNBÜL 11D 26 14 22,50 11 8 9,00 37 22 31,50 199,990 2 62 62 62 3944

63 268 MELİSA ÖRS 12A 20 11 17,25 4 1 3,75 10 3 9,25 0 4 -1,00 34 19 29,25 198,490 13 63 63 63 3997

64 69 BEYZA 11A 17 14 13,50 13 2 12,50 2 1 1,75 4 6 2,50 36 23 30,25 196,708 10 64 64 64 4057

65 362 EDA NUR TONKUT 11E 28 11 25,25 5 3 4,25 1 1 0,75 34 15 30,25 196,260 4 65 65 65 4070

66 657 SEVDA ÇITLIK 12C 21 17 16,75 12 8 10,00 2 0 2,00 35 25 28,75 192,570 3 66 66 66 4182

67 299 LEYLA GÜL ÖZDİKİCİ 11E 21 14 17,50 9 5 7,75 3 2 2,50 1 0 1,00 34 21 28,75 192,533 5 67 67 67 4184

68 669 BURCU 12B 21 17 16,75 4 4 3,00 9 5 7,75 34 26 27,50 191,778 12 68 68 68 4210

69 290 ŞERİFE BİLGİLİ 11E 22 13 18,75 10 8 8,00 2 1 1,75 34 22 28,50 191,528 6 69 69 69 4217

70 176 MELEK ATCI 11C 25 13 21,75 8 11 5,25 3 6 1,50 36 30 28,50 191,238 6 70 70 70 4232

71 484 ELİFNUR GÖZÜAÇIK 12B 20 16 16,00 7 7 5,25 7 7 5,25 1 1 0,75 35 31 27,25 189,403 13 71 71 71 4282

72 0 KEZİBAN ŞAHİN 12B 22 18 17,50 11 9 8,75 2 2 1,50 35 29 27,75 189,043 14 72 72 72 4295

73 324 AYŞEGÜL ŞİMŞEK 11E 22 14 18,50 11 6 9,50 33 20 28,00 188,955 7 73 73 73 4300

74 300 SUDENAZ ÇABUK 11E 20 9 17,75 8 9 5,75 5 5 3,75 33 23 27,25 188,685 8 74 74 74 4313

75 265 GAMZE ÇOBAN 11B 20 19 15,25 12 6 10,50 3 6 1,50 35 31 27,25 187,550 12 75 75 75 4344

76 598 YURDAGÜL BALTACI 11A 22 12 19,00 6 5 4,75 3 0 3,00 2 8 0,00 33 25 26,75 186,598 11 76 76 76 4364

77 585 İPEK ÇALI 12B 21 18 16,50 13 6 11,50 0 3 -0,75 34 27 27,25 186,228 15 77 77 77 4377

78 316 BEYZ B 11A 19 16 15,00 12 4 11,00 1 6 -0,50 3 6 1,50 35 32 27,00 185,220 12 78 78 78 4409

79 661 ŞERİFE ATAK 12B 22 16 18,00 11 9 8,75 33 25 26,75 184,968 16 79 79 79 4418

80 2452 MAVİYE PARAN 12B 22 16 18,00 10 8 8,00 1 4 0,00 1 1 0,75 34 29 26,75 184,758 17 80 80 80 4422

81 500 İREM AYDIN 12D 15 19 10,25 17 3 16,25 32 22 26,50 184,553 8 81 81 81 4427

82 278 GİZEM 11C 19 12 16,00 5 4 4,00 5 0 5,00 29 16 25,00 182,250 7 82 82 82 4487

83 36 FÇ 12C 22 16 18,00 9 8 7,00 31 24 25,00 179,350 4 83 83 83 4552

84 282 HATİCE DOĞDU 11E 22 15 18,25 9 11 6,25 31 26 24,50 177,733 9 84 84 84 4590

85 182 RABİA KELEŞ 12B 20 18 15,50 9 11 6,25 3 3 2,25 32 32 24,00 177,525 18 85 85 85 4597

86 619 HACER ŞT 12B 17 19 12,25 10 10 7,50 4 1 3,75 31 30 23,50 176,923 19 86 86 86 4613

87 435 ESMA KESKİN 11C 14 18 9,50 15 3 14,25 29 21 23,75 175,763 8 87 87 87 4635

88 276 İLKNUR SAĞLAM 11B 20 18 15,50 8 11 5,25 4 6 2,50 32 35 23,25 175,258 13 88 88 88 4644

89 1138 AYŞENAZ TÜFEKCİ 11A 19 13 15,75 7 5 5,75 0 2 -0,50 2 5 0,75 28 25 21,75 168,540 13 89 89 89 4774

90 633 BÜŞRA DEMİR 12C 16 22 10,50 13 6 11,50 0 2 -0,50 29 30 21,50 168,210 5 90 90 90 4781

91 592 FATMA KARABEKMEZ 12B 19 18 14,50 9 9 6,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 28 30 20,50 165,080 20 91 91 91 4846

92 309 BEYZA AK 11E 14 16 10,00 9 10 6,50 2 5 0,75 4 3 3,25 29 34 20,50 164,815 10 92 92 92 4854

93 906 ŞERİFE SEVİNÇ 11E 18 18 13,50 9 9 6,75 27 27 20,25 164,328 11 93 93 93 4868

94 636 DİLEK ÇETİNKAYA 11C 16 22 10,50 10 10 7,50 4 9 1,75 30 41 19,75 163,853 9 94 94 94 4875

95 637 BEYZA ERKUŞ 11E 15 25 8,75 10 10 7,50 2 7 0,25 4 3 3,25 31 45 19,75 162,190 12 95 95 95 4897

96 51 FATMA İN 11D 15 23 9,25 11 5 9,75 2 6 0,50 28 34 19,50 161,993 3 96 96 96 4903
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97 539 MRYM BLT 12C 21 17 16,75 5 10 2,50 26 27 19,25 160,955 6 97 97 97 4924

98 560 NİSA BAĞCI 12B 17 20 12,00 9 10 6,50 1 2 0,50 27 32 19,00 160,670 21 98 98 98 4929

99 432 NAZMİYE GDIMEZ 11E 17 23 11,25 13 7 11,25 0 11 -2,75 0 1 -0,25 30 42 19,50 160,563 13 99 99 99 4934

100 842 SULTN İŞCN 11A 16 10 13,50 6 2 5,50 0 3 -0,75 22 15 18,25 158,118 14 100 100 100 4978

101 646 BUĞDAY 11C 12 20 7,00 13 7 11,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 26 32 18,00 157,500 10 101 101 101 4989

102 325 HACER BERBER 11C 15 25 8,75 12 8 10,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 27 37 17,75 156,190 11 102 102 102 5010

103 622 HATİCE ÇİMEN 11C 16 15 12,25 7 9 4,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 24 27 17,25 155,530 12 103 103 103 5020

104 337 HATİCE ÇOLAK 11C 18 17 13,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 23 23 17,25 154,545 13 104 104 104 5039

105 493 EMİNE 12C 15 25 8,75 10 10 7,50 25 35 16,25 151,725 7 105 105 105 5079

106 345 RABİA ÜNVR 11E 14 25 7,75 10 10 7,50 1 1 0,75 25 36 16,00 151,393 14 106 106 106 5085

107 639 ALARA AKMAN 12C 17 18 12,50 7 10 4,50 0 4 -1,00 24 32 16,00 150,175 8 107 107 107 5103

108 203 NURBAŞ 11D 14 24 8,00 8 10 5,50 2 2 1,50 24 36 15,00 148,590 4 108 108 108 5133

109 310 RABİA SONGÜR 11B 13 26 6,50 7 9 4,75 4 4 3,00 1 2 0,50 25 41 14,75 148,563 14 109 109 109 5134

110 406 NAZM* E ACAR 11B 15 23 9,25 7 11 4,25 2 2 1,50 24 36 15,00 148,528 15 110 110 110 5136

111 668 SIDIKA 12A 11 24 5,00 5 5 3,75 6 4 5,00 0 2 -0,50 22 35 13,25 145,223 14 111 111 111 5181

112 551 MERVE Z 12B 13 19 8,25 7 9 4,75 1 0 1,00 21 28 14,00 145,088 22 112 112 112 5185

113 601 MERVE ATAK 12A 18 20 13,00 3 9 0,75 1 4 0,00 3 11 0,25 25 44 14,00 144,220 15 113 113 113 5198

114 363 SEHER ATEŞ 12B 14 11 11,25 2 0 2,00 16 11 13,25 141,970 23 114 114 114 5232

115 6 EMİNE 12C 15 25 8,75 7 13 3,75 22 38 12,50 139,688 9 115 115 115 5251

116 375 ESMA SUDE 11C 9 23 3,25 9 3 8,25 1 3 0,25 1 2 0,50 20 31 12,25 139,160 14 116 116 116 5258

117 535 REYYAA HARMAN 12C 16 24 10,00 4 16 0,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 21 45 9,75 131,288 10 117 117 117 5343

118 643 NERİMAN 12C 11 22 5,50 5 14 1,50 3 4 2,00 1 3 0,25 20 43 9,25 130,468 11 118 118 118 5351

119 423 HASRET DEMİR 11D 11 19 6,25 5 11 2,25 1 1 0,75 17 31 9,25 129,170 5 119 119 119 5361

120 0 K A 12C 12 17 7,75 3 8 1,00 15 25 8,75 127,700 12 120 120 120 5374

121 638 YASEMİN KAMÇI 11C 14 22 8,50 2 8 0,00 2 6 0,50 1 6 -0,50 19 42 8,50 127,280 15 121 121 121 5376

122 561 AYŞENUR GÜNAY 12C 16 24 10,00 2 18 -2,50 18 42 7,50 123,575 13 122 122 122 5419

123 439 BEYZA AKBAŞ 11C 8 28 1,00 8 12 5,00 5 22 -0,50 21 62 5,50 117,325 16 123 123 123 5468

124 430 EDA NUR ÇET NER 11C 7 28 0,00 6 14 2,50 0 1 -0,25 13 43 2,25

125 0 0 0 0,00
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